YOLANDA BALIMSA contabilidad

De: YOLANDA BALIMSA contabilidad

Enviado el: martes, 14 de diciembre de 2021 10:02

Para: Antonia Morro

Asunto: RE: SUMINISTROS JOGO RE: Rectificacidon Factura n® 31/3312 de Fecha 30/11/2021
Antonia,

P. O. Angel: abonar el dia 01/11/21

Aungque el presupuesto indique no recuperar festivos ni abonar, a este cliente por tener un unico dia de servicio, si
se le recupera el dia de servicio.

Saludos

Carina Romero

ﬁ Grupo BO'ImSO Dpto. Contabilidad

Q, 9717504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electronico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto

profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccién o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.

De: YOLANDA BALIMSA contabilidad

Enviado el: lunes, 13 de diciembre de 2021 12:38

Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>

Asunto: RE: SUMINISTROS JOGO RE: Rectificacion Factura n? 31/3312 de Fecha 30/11/2021

Antonia,

Segln presupuesto no se recuperan los dias festivos, ni se abonan; pero la operaria habitual siempre los ha
recuperado.

La operaria sustituta no recuperd el dia 1/11, por eso el cliente reclama el abono.

Saludos

Carina Romero

%] Grupo Balimsa | oste. contasiica

Q& 971 75 04 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electrénico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre

1



nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electrénico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccién o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.

De: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 10 de diciembre de 2021 14:21

Para: YOLANDA BALIMSA contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>

Asunto: SUMINISTROS JOGO RE: Rectificacidén Factura n? 31/3312 de Fecha 30/11/2021

Hola Carina,
Si lo que solicita es el abono del 01/11/2021 creo que no corresponde.
Por favor, revisar el presupuesto que pone y lo comentamos.

Gracias

De: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 10 de diciembre de 2021 12:59

Para: YOLANDA BALIMSA contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>
CC: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>

Asunto: RE: Rectificacién Factura n? 31/3312 de Fecha 30/11/2021

Buenos dias:

Hay que abonar porque en este cliente vamos los lunes y el lunes 1 de noviembre no se realizd por ser festivo y no
se recuperoé

Gracias

Brisa Gonzdlez

ﬁ GrUpO BOllmSO Dpto. Operaciones

% 971 75 04 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protecciéon de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccién de correo electrdnico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacion
escrita, a la direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un
mensaje al correo electrénico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.



De: YOLANDA BALIMSA contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>
Enviado el: jueves, 9 de diciembre de 2021 10:41

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl @balimsa.com>

CC: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>

Asunto: RV: Rectificacion Factura n? 31/3312 de Fecha 30/11/2021

Brisa,
¢Puedes confirmar a Antonia que lo que dice el cliente es correcto, por favor?
Abono del 1 al 7 de Noviembre

Gracias

Carina Romero

-;ﬁj Grupo BOIImSO Dpto. Contabilidad

% 971 75 04 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electronico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccién o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.

De: Suministros Jogo <info@suministrosjogo.com>

Enviado el: jueves, 9 de diciembre de 2021 10:33

Para: YOLANDA BALIMSA contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>
Asunto: Rectificacion Factura n? 31/3312 de Fecha 30/11/2021

Buenos dias

Segun conversacion mantenida con la Sra Carina solicito rectificacion de la factura 21/3312 de Fecha 30/11/2021
referente a la semana del 1 al 7 de Noviembre 2021

que no vinieron hacer el servicio

Termica Balear s.l.

Gremio Boneteros, 25

07009 Plama de Mallorca

Cif: B07236706

Un saludo
Toni



