Carina Romero

De: Balimsa Contabilidad

Enviado el: miércoles, 28 de septiembre de 2022 10:39

Para: 'Guillem Vanrell Massot'

Asunto: RE: Obispado de Mallorca: Incrementos Precios Anuales Avanza

Buenos dias,

De acuerdo.
Cuando salga publicado el ICP del mes de septiembre 2022 (a mediados de octubre), les enviaré un mail
informandoles del porcentaje a aplicar en la factura del mes de octubre 2022.

Atentamente,

Carina Romero

ﬁ Grupo BOllmSO Dpto. Contabilidad

Q, 971750424

5% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucién de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacién y supresion de sus datos, asi como los de limitacidn, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacién escrita, a la
direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electronico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto

profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccién o distribucién sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Guillem Vanrell Massot <gvanrell@bisbatdemallorca.org>

Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 13:27

Para: Balimsa Contabilidad <contabilidad2 @balimsa.com>

Asunto: RE: Obispado de Mallorca: Incrementos Precios Anuales Avanza

Buenos dias,
Gracias por la revision y por las explicaciones.

Simplemente una sugerencia, como le comente el IPC publicado este mes de septiembre corresponde al de agosto,
el IPC de septiembre se publica a mediados del mes de octubre. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el
aumento del 10,5% corresponde al IPC de agosto y no de septiembre, considero que se tendria que esperar a la
publicacion del IPC de septiembre.

Quedo a la espera.

Saludos cordiales,

Guillermo Vanrell Massot
Cap d'Administracié i Finances

Economia Diocesana
Bisbat de Mallorca
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Tanto este mensaje como todos los posibles documentos adjuntos al mismo son confidenciales y estan dirigidos exclusivamente a los
destinatarios de los mismos. Por favor, si Ud. no es uno de dichos destinatarios, notifiquenos este hecho y elimine el mensaje de su sistema.
Queda prohibida la copia, difusion o revelacién de su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito de Bisbat de Mallorca.
Gracias por su colaboracion

P Antes de imprimir este mensaje, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente y asegurese de que es necesario.

De: Balimsa Contabilidad <contabilidad2 @balimsa.com>

Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 10:11

Para: Guillem Vanrell Massot <gvanrell@bisbatdemallorca.org>
Asunto: Obispado de Mallorca: Incrementos Precios Anuales Avanza

Buenos dias,

Tras conversacion telefénica mantenida el pasado viernes dia 23/09/22, adjunto el presupuesto/contrato en vigor,
por el servicio de mantenimiento de limpieza mensual de cristales de ventanas.

En relacién a los incrementos de precios anuales, le indico las subidas que se han aplicado desde el inicio del servicio
(siempre les hemos aplicado el ICP):

ANO IPC CONVENIO COLECTIVO
01/10/2019 2,3% 2%
01/10/2020 2% 4%
01/10/2021 3,3% 4,25%
01/10/2022 10,5% actualmente en negociacioén

Quedo a la espera de sus comentarios
Atentamente,



Caring Romero

%3 Grupo Balimsa | oso. contosiioes

‘?\3 7T 7504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electrdnico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electrénico info@balimsa.com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccion o distribucién sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

NOTA INFORMATIVA:
A causa d’un canvi d’usos del domini web, aquesta adreca electronica deixa d’utilitzar el .com passant a .org. Per a
futures comunicacions, vulgueu prendre nota del canvi. Debido a un cambio de usos del domino web, esta direccién
electrdnica deja de utilizar el .com pasando al .org. Para futuras comunicaciones, tomen nota del cambio.




