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Carina  Romero

De: Balimsa Contabilidad

Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 13:28

Para: 'Beatriz  Garriga'

Asunto: RE: Carta Aumento Avanza - Tot Net servicios de limpieza Grupo Netto SA

Hola Beatriz, 

 

Perfecto, gracias. 

 

Sí, os modificaremos las facturas del mes de febrero con el incremento acordado del 3% en los tres centros. 

 

Saludos 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  

  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus 
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del 
interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la 
dirección Camí Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo 
electrónico info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 
ante la autoridad de control en www.aepd.es  
  

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario 
final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 

 

De: Beatriz Garriga <b.garriga@totnet.es>  

Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 12:37 

Para: Balimsa Contabilidad <contabilidad2@balimsa.com> 

Asunto: RE: Carta Aumento Avanza - Tot Net servicios de limpieza Grupo Netto SA 

 

Buenos días Carina, 

Agradecemos el esfuerzo realizado. 

Con dsv no podemos renegociar, pero asumiremos nosotros la subida del 3% que nos proponéis. 

Entiendo que las facturas se regularizaran ahora en el mes de Febrero? 

Muchas gracias. 

Saludos 

  

  

De: Balimsa Contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>  

Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 11:15 

Para: Beatriz Garriga <b.garriga@totnet.es> 

Asunto: RV: Carta Aumento Avanza - Tot Net servicios de limpieza Grupo Netto SA 

  

Buenos días Beatriz, 

  

Tras comentar su correo electrónico con Dirección, me comunican lo siguiente: 

  

Aceptamos la subida de un 3% en lugar de un 6’8% (IPC) en los centros Aluvisa e Insyte. 
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En relación al centro DSV, sentimos comunicarles que no podemos aceptar un incremento de un 0%; este año 

hemos sufrido un importante incremento de costes de personal y material, el cual nos hace imposible mantener el 

importe sin incremento. Si les parece bien, podemos aceptar una subida del 3% al igual que en los otros dos centros. 

  

Rogamos nos informen de si pueden renegociar con el cliente DSV o, de lo contrario, de si debemos finalizar el 

servicio. 

  

Quedamos a la espera de sus indicaciones. 

  

Atentamente, 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  
  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus 
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del 
interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la 
dirección Camí Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo 
electrónico info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 
ante la autoridad de control en www.aepd.es  
  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario 
final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 
  

De: Beatriz Garriga <b.garriga@totnet.es>  

Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 10:15 

Para: Balimsa Contabilidad <contabilidad2@balimsa.com> 

Asunto: RV: Carta Aumento Avanza - Tot Net servicios de limpieza Grupo Netto SA 

  

Buenos días Carina, 

Me pongo en contacto, ya que después de negociar con nuestros clientes las subidas de este año 2023, hemos 

quedado en los siguientes acuerdos: 

  

Nº Presup. PROVEEDOR Cliente Dirección del Centro

19/60000044164 Avanza ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. C/ GREMI CORREDORS 22 NAVE 14 07009 PALMA DE MALLORCA

18/60000039747 Avanza INSYTE INSTALACIONES S.A. CARRER SON FOSQUET 5-7  SOLAR A30 NAV 5-6 07620 LLUCMAYOR

16/60000033534 Avanza DSV AIR & SEA, S.A.U. GREMI TEIXIDORS 10 NAVE 20 P.I SON CASTELLO 07009 PALMA DE MALLORCA

  

  

Cualquier duda quedo a tu disposición. 

Gracias. 

Saludos.   

  

 
 Beatriz Garriga Rodríguez 
 Responsable de Producción y Fidelización 

 

649 402 842   

 

902 36 00 99   



3

www.totnet.es 

     

  
Este mensaje y, en su caso, los documentos adjuntos, son confidenciales, especialmente en lo que hace referencia a los datos personales que 

puedan contener y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y ha recibido este correo por error o tiene 

conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos nos lo comunique por este medio y proceda a borrarlo, y que, en todo caso, se 

abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y documentos adjuntos. 
Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, y las conservará mientras se mantenga esta 

relación de conformidad con lo que dispone la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril de 2016 (RGPD) y demás normativa complementaria vigente, le informamos que los datos personales incluidos en esta comunicación 

serán tratados por TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO SA.  Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de los datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose en Ctra. de Montcada, 600, 

08223, Terrassa Barcelona o enviando un correo electrónico a s.rojas@totnet.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es. 
  
This email may be confidential or privileged. If you received this communication by mistake, do not forward it to anyone else. Please erase all 

copies and attachments and  let me know that it went to the wrong person. Thank you 

 Neteges Tot-Net is committed to improving our environment. Please consider the environment before printing this e-mail. 

  

  

  

  

De: Balimsa Contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>  

Enviado el: lunes, 19 de diciembre de 2022 12:15 

Para: Totnet <totnet@totnet.es> 

CC: Raquel Ruiz <proveedores@totnet.es> 

Asunto: Carta Aumento Avanza - Tot Net servicios de limpieza Grupo Netto SA 

  

Buenos días, 

Adjunto les remito los nuevos precios debidos al incremento que ha experimentado el I.P.C. interanual, para el 

periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 

31/12/2023.  

Saludos cordiales. 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  
  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus 
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del 
interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la 
dirección Camí Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo 
electrónico info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 
ante la autoridad de control en www.aepd.es  
  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario 
final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 


