Carina Romero

De: Antonia Morro

Enviado el: lunes, 4 de abril de 2022 12:16

Para: Brisa Gonzalez

CC: Balimsa Contabilidad

Asunto: Gestec fin serv Oficina C/ Joan Gris presup A2226

Hola Brisa y Carina,

Seguln conversacién mantenida con Brisa se procede a dar de baja la parte de la limpieza de la oficina (Presup
A2226 3 h/mes 50¢€/mes

70010 iCi A 241 GESTEC BALEAR 5L GESTEC BALEAR SL 443,09 A1275 Revisar desglose lineas abajo

T2 A o] Grunn Transaher S1 Grunn Transaher S1 49120 anm 112 hid

He tenido que modificar la factura 22C681 eliminando el importe de los 50.00 ya que en marzo no hemos prestado
este servicio.

El servicio de otro presup A1275 NO sufre ninguna modificacion

De: Antonia Morro

Enviado el: viernes, 1 de abril de 2022 15:21

Para: Brisa Gonzdlez <operacionesl@balimsa.com>
Asunto: GESTEC RV: Factura n? 1/22C/681

Hola Brisa,
Por favor, éme indicas los dias y las horas que tengo que abonar?
Gracias

De: Jaime Oliver Mayol <tecnico@gestecbalear.com>

Enviado el: jueves, 31 de marzo de 2022 16:28

Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>

CC: GESTEC BALEAR <info@gestecbalear.com>; Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>
Asunto: Re: Factura n? 1/22C/681

Buenas tardes, necesito el desglose de dias facturados trabajados, este mes solo se ha trabajado los jueves y ningln
martes. Solicito que con cada factura se adjunte un albaran de los dias y horas de trabajo realizadas. Gracias.
Saludos,

El 31 de marzo de 2022 11:44:01 CEST, Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com> escribié:

Buenos dias,

Adjunto le remito factura por servicios prestados.

Para cualquier consulta contacte al mail contabilidad2 @balimsa.com
Saludos




Jaime Oliver Mayol

Arquitecto Técnico y Técnico Superior en PRL
Gestec Balear, S.L

+ 34 609 335 005

www.gestecbalear.com




