Carina Romero

De: Brisa Gonzalez

Enviado el: jueves, 11 de agosto de 2022 13:03

Para: Mariajose Martin; Raul Fernandez

cc: Isabel Gonzalez; Antonia Morro; Balimsa Contabilidad
Asunto: RE: Presupuesto A2554 - Wesser

Buenos dias:

Mafiana se realizara la ultima limpieza de la vivienda, ya hemos avisado a nuestra trabajadora que al finalizar deje
las llaves.

Gracias, saludos.

Brisa Gonzdlez

%) Grupo Balimsa | osto. operaciones
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De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>

Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 18:06

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Raul Fernandez <raul.fernandez@wesser.es>
CC: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>

Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

Vale, el viernes 9 esta bien, pongo en copia a Raul para que esté al tanto y no ensucien mucho hasta el domingo,
jeje.

Pedidle por favor a la operaria que al irse deje las llaves en el piso por favor.

Muchas gracias!!

De: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>
Fecha: viernes, 5 de agosto de 2022, 14:42

Para: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>
CC: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto A2554 - Wesser

Buenos dias:

He hablado con nuestra operaria y el sdbado le es imposible ir
1



Lo que puedo ofrecer es que en lugar del martes 9 de agosto, vayamos el viernes 12 de agosto o el martes de 16
agosto.

Espero tu confirmacion.

Gracias y un saludo

Brisa Gonzdlez

,‘j Grupo BOllmSO Dpto. Operaciones

'@\3 971 75 04 24
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De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>
Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 10:09

Para: Brisa Gonzdlez <operacionesl@balimsa.com>
CC: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>
Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

Buenos dias,
El domingo que viene, dia 14 de agosto, ya dejamos el piso.

Queriamos saber si seria posible que la semana que viene, en vez de acudir la operaria el martes 9, fuera el sabado
13 por la tarde, y quiza poder echar 1-2 horas mas, para poder dejar el piso perfecto para la entrega al propietario.

Ya nos dicen,

Muchas gracias!!

De: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>

Fecha: miércoles, 27 de julio de 2022, 11:05

Para: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>

CC: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>, JLIREQUENAMAR®@gmail.com
<JLREQUENAMAR@gmail.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2554 - Wesser

Buenos dias

La chica estd indispuesta
Le han dado la baja médica



Para manana jueves les va bien que enviemos otra chica, a primera hora
Espero tu confirmacion

Gracias

Brisa Gonzdlez

ﬁ GrUpO BOllmSO Dpto. Operaciones

% 971 75 04 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacion
escrita, a la direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un
mensaje al correo electrénico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>

Enviado el: martes, 26 de julio de 2022 20:49

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>

CC: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>; JLREQUENAMAR@gmail.com
Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

Buenas tardes,
Me dicen los chicos que hoy no ha ido nadie a limpiar ¢qué ha pasado?

Gracias

El 12 jul 2022, a las 8:29, Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com> escribio:

Buenos dias:
La operaria de limpieza esta desde la 7:30 en la puerta de la vivienda y no hay nadie

Estamos llamando al teléfono del responsable y no contesta

Brisa Gonzdlez

ﬁ GrUpO BOllmSO Dpto. Operaciones

% 971 75 04 24
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De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>

Enviado el: martes, 5 de julio de 2022 11:45

Para: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>

CC: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; jlrequenamar@gmail.com
Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

Por supuesto, pongo en copia a Reque, el responsable +34 615 320 794
El le hara copia de las llaves para que pueda ir por su cuenta los martes si os parece bien

Gracias!!

El 5 jul 2022, a las 11:39, Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com> escribio:

Buenos dias

El inicio del servicio puede ser el proximo martes 12/07, al ser el primer dia nuestra
trabajadora llegara sobre las 07:30h.

éSeria posible disponer de un teléfono de los chicos que ocupan la vivienda?
Saludos,

Isabel Gonzdlez

:;J GrUpO BOIlmSO Dpto. Operaciones

% 971 75 04 24
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De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: jueves, 30 de junio de 2022 9:38

Para: 'Mariajose Martin' <mariajose.martin@wesser.es>

CC: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Isabel Gonzalez
<comercial@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2554 - Wesser

Buenos dias M2 José,

Pongo en copia a mis compafieras del departamento de operaciones para que se
comuniquen contigo y coordinéis el servicio.

Para temas relacionados con el servicio, puedes contactar directamente con ellas:
- Brisa operacionesl@balimsa.com
- Isabel comercial@balimsa.com

Saludos!

Carina Romero

;j Grupo BOIImSO Dpto. Comercial

R, 971750424
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De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>
Enviado el: jueves, 30 de junio de 2022 7:52

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

Hola Carina,

Todo bien, verdad?

Empezamos la semana del 11 de julio, tal como dijimos, no? Qué dias vendriais?
Creo que te comenté que los chicos salen temprano para trabajar, tipo 8:00h, para
que lo tengdis en cuenta.

Para nosotros seria ideal que el primer dia os dejasen los chicos un juego de llaves y
asi para las siguientes veces la operaria podria ir por su cuenta el dia que fijemos y
no hay que esperarla.

Ya me dices.

Besos!!



De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>
Fecha: viernes, 10 de junio de 2022, 10:45

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

AQUI TENEIS!!

GRACIAS!!

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Fecha: viernes, 10 de junio de 2022, 10:24

Para: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>
Asunto: Presupuesto A2554 - Wesser

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el mantenimiento de limpieza de su vivienda sita en
Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del
presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Carina Romero

;‘j Grupo BO“mSO Dpto. Comercial

Xy 9717504 24
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