Carina Romero

De: Antonia Morro

Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2022 12:27

Para: Balimsa Contabilidad

cc: Angel Llull Navarro

Asunto: RV: Margarita Simonet precio desde 01-06-2022
Hola Carina,

Segun el mail de Sandra vamos a seguir con el mantenimiento de limpieza de esta clienta.
Angel me ha indicado que el precio mensual a partir del 01-06-2022 ascendera a 940.00 €/mes

Saludos.

De: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2022 10:45

Para: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>; Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>; Brisa Gonzalez
<operacionesl@balimsa.com>; Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>

Asunto: Margarita Simonet

Buenos dias a todos/as

Me acaba de llamar esta clienta comentando que quiere continuar con nuestros servicios.
Antonia, necesitaré la factura ( habla con Angel sobre el precio)

Brisa, avisards a Nerea Jimenez para que continue?

Gracias y saludos

Sandra Jiménez

Balimsa



