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Carina  Romero

De: Rothenbaum Gruppe <info@rothenbaum-gruppe.com>

Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 13:58

Para: Carina  Romero

Asunto: Re: Presupuesto A2592 - Rothenbaum Gruppe

Vale al final lo ingresarémos desde otra cuenta bancaria de otra empresa. 

 

Porfavor hagan la factura a esta dirección: 

 

Solventa Capital Investment Group S.L. 

B-57652281  

Avenida Gabriel Roca 26 

E-07014 Palma 

 

 

ahora haremos la transferencia. 

 
Saludos 
H. Schomburg 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Am 28.06.2022 um 13:36 schrieb Carina Romero <comercial2@balimsa.com>: 

 

Buenos días, 

  

Gracias por confirmar y enviarnos el presupuesto firmado. 

  

Al ser una limpieza puntual necesitamos que realicen ingreso del 50% por adelantado (62,50€+ 21% 

= 75,63€). Nuestro nº de cuenta es el: ES36 2100 0948 4102 0005 5021. Le enviaremos la factura 

correspondiente, en la mayor brevedad posible. Una vez realizada la transferencia necesitamos que 

nos envíen justificante del ingreso bancario 

  

Posteriormente, el departamento de operaciones contactará con usted para coordinar el servicio. 

  

Gracias 

Atentamente, 
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 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you 

need to do it. 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 
de 2016 (GDPR), sus datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. 
Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de 
los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no 
serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus 
datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección Camí Vell de Bunyola, 43 
– Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo 
electrónico info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad de control enwww.aepd.es 
  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial 
sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas 
S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 
  

De: Rothenbaum Gruppe <info@rothenbaum-gruppe.com>  

Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 13:31 

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com> 

Asunto: Re: Presupuesto A2592 - Rothenbaum Gruppe 

  

 

 

 

Am 28.06.2022 um 12:09 schrieb Carina Romero <comercial2@balimsa.com>: 

  

Disculpe, no es posible pagar en efectivo. 

  

Una vez recibida la aceptación del presupuesto el departamento de operaciones 

coordinará el servicio con usted. 

  

Atentamente, 
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 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email 

please think if you need to do it. 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la 
responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. 
Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: 
consentimiento del interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados 
a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de 
sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección 
Camí Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes 
Balears o enviando un mensaje al correo electrónico info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control 
enwww.aepd.es 
  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener 
información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución 
sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos 
por esta vía. 
  

De: Rothenbaum Gruppe <info@rothenbaum-gruppe.com>  

Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 12:04 

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com> 

CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com> 

Asunto: Re: Presupuesto A2592 - Rothenbaum Gruppe 

  

Buenos dias señores y señoras, 

  

estamos de acuerdo pero nos gustaría pagar en efectivo. Es posible? Cuando les iría 

bien? Estamos en la oficina de lunes a jueves de 10:00 a 17:00 y viernes de 10:00 a 

16:00. 

  

Si os parece todo bien, pasaré el presupuesto por la tarde. 
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Gracias y saludos, 
H. Schomburg 

  

  

  
  

<image002.png> 

  

Am 28.06.2022 um 11:46 schrieb Carina Romero 

<comercial2@balimsa.com>: 

  

Buenos días, 

  

Le envío presupuesto para la limpieza puntual de cristales de sus 

instalaciones sitas en Palma de Mallorca. 

  

En caso de aceptación, necesitaríamos que nos enviara copia 

firmada y rellenada del presupuesto. 

  

Gracias 

Atentamente, 
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 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want 

to print this email please think if you need to do it. 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en 
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y dirección de 
correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: 
envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Conservación: mientras exista un 
interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento 
del interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán 
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a 
su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección Camí Vell de Bunyola, 43 – Edificio 
Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o 
enviando un mensaje al correo electrónicoinfo@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 
ante la autoridad de control en www.aepd.es 
  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. 
Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 
<A2592 - Rothenbaum Gruppe.pdf> 

 


