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Carina  Romero

De: Brisa González

Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2022 15:00

Para: Sandra Jimenez; Isabel Gonzalez

CC: Antonia Morro; YOLANDA BALIMSA contabilidad

Asunto: RE: NOA AD

 

Buenas tardes: 

 

desde el pasado 04 de marzo fuimos a esta vivienda y no quisieron servicio  

Para hoy viernes 11 de marzo no envíe a nadie  

 

Hoy  a lo largo de la mañana llamaron a Sandra para decir que finalizaban el servicio de su vivienda de Avda. Sol 

 

Este mes de marzo no hay que facturar nada  

 

Gracias  

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus 
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del 
interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación 
escrita, a la dirección Camí Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca,  Illes Balears o enviando un 
mensaje al correo electrónico info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es  
  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, 
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 

 

 

 

De: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>  

Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2022 14:10 

Para: Brisa González <operaciones1@balimsa.com> 

Asunto: NOA AD 

 

Buenos días Brisa 

 

Hoy he hablado con José y con Ana de Noa , y me solicitan fin contrato de la casa de José. 

 

Podemos avisar a contabilidad de cuando fue el último día que realizamos el servicio y que ya no tiene que facturar 

más debido a la baja? 

 

Gracias 

 

Sandra Jiménez  
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Balimsa 


