Carina Romero

De: Isabel Gonzalez

Enviado el: martes, 4 de octubre de 2022 13:22

Para: Antonia Morro; Carina Romero

Asunto: RV: Aceptacién Presupuesto A2560 (12 rev) - PROA AUTOMOCION S.L. (HYUNDAI)
Datos adjuntos: PRESUPUESTO FIRMADO.pdf; A2560 (12 rev) calculo.PDF

Hola Antonia

Este cliente se puede dar como finalizado

Pedro Porras ha hablado con ellos y de momento se finalizan los servicios.
Saludos,

Isabel Gonzdlez
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De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: miércoles, 15 de junio de 2022 10:51

Para: Leonor Rosello Mir <lrossello@balimsa.com>; Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>; Antonia Morro
<contabilidad@balimsa.com>; Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Isabel Gonzalez
<comercial@balimsa.com>; Alba <alba@balimsa.com>; Operaciones2 <operaciones2@balimsa.com>; PEDRO
PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: Aceptacién Presupuesto A2560 (12 rev) - PROA AUTOMOCION S.L. (HYUNDAI)

Carina Romero
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De: Lauren Chale <Ichale@proaautomocion.com>

Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 17:16

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>; Jose Carlos De Tena <jdetena@proaautomocion.com>
CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2560 (12 rev) - PROA AUTOMOCION S.L. (HYUNDAI)

Hola buenas,

Ante todo, os agradezco por la reduccidn aplicada respecto al anterior presupuesto, arriba adjunto el presupuesto
firmado, si os falta algin que otro dato por favor avisarme.

Empezaremos con el suelo taller ya que es mas visible de cara a los clientes.

Tal y como habia comentado a pedro, solo se podra realizar la tarea los sdbados ya que no hay mecanicos ni coches
qgue deban entrar ni salir.

Segun vuestra agenda, écrees que es posible empezar este sabado dia 18/06/2022 o es mejor el 25/06/2022?
Me quedo a la espera.

Gracias y saludos

Lauren Chale
Responsable de Recambios

@& HYUNDAI

PROA AUTOMOCION S.L.

Carrer Aragd 209
Palma 07008

T: 971432249
M: 687405962

hyundai.es/concesionarios/proautomocion



“Hyundai TUCSON.

Modelo mas vendido
enel primer trimestre de 2022

@& HYUNDAI

Informacién sobre proteccién de datos: El responsable del tratamiento de los datos personales del destinatario es PROA AUTOMOCION SL. Dichos datos son tratados para
la satisfaccion de nuestro interés legitimo para la gestién de contactos y el mantenimiento de comunicaciones reciprocas por cuestiones derivadas de nuestra actividad.
Estos datos seran conservados mientras sean Utiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento. Los interesados tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificacién, supresion o portabilidad, la limitacion
de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, asi como a presentar una reclamacion ante una autoridad de control.

Este mensaje y sus documentos adjuntos son confidenciales. Si usted no es el destinatario, por favor péngalo en conocimiento del remitente y elimine esta comunicacién y
los documentos adjuntos de su sistema, sin reproducir ni comunicar sus contenidos. La transmision de correo electrénico no garantiza que sea seguro o libre de error, por
lo que declinamos cualquier responsabilidad al respecto.

De: Carina Romero comercial2@balimsa.com

Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 13:23

Para: Lauren Chale Ichale@proaautomocion.com; Jose Carlos De Tena jdetena@proaautomocion.com
CC: PEDRO PORRAS dpto.comercial@balimsa.com

Asunto: Presupuesto A2560 (12 rev) - PROA AUTOMOCION S.L. (HYUNDAI)

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el mantenimiento de limpieza del suelo de sus instalaciones (sétano y taller) sitas en
Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Carina Romero

%3 Grupo Balimsa | osto. comeria

R 9717504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

info@balimsa.com www.balimsa.es
www.aepd.es



