Carina Romero

De: Matias Rubi Amengual <mrubi@presib.caib.es>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 12:24

Para: Carina Romero

Asunto: Re: Presupuesto B16063 - Presidencia de les IB

Buenos dias,

Les comunico que la oferta econdmica presentada por su empresa ha sido superior a las otras ofertas
recibidas y a partir del 1 de Diciembre su empresa ya no nos podra realizar el servicio del
mantenimiento de los ambientadores y bacteriostaticos del edificio del Consoalt de Mar.

Gracias por presentar la propuesta y un saludo
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Maties Rubi Amengual

Cap del Negociat III

Gabinet de la Presidéncia

Presidéncia del Govern de les Illes Balears
C. de la Llotja, 3

07012 Palma

Tel. 971 177 100 Ext. 69574

A/e mrubi@presib.caib.es

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico y cualquier fichero anexo a él,
contiene informacion confidencial dirigida exclusivamente a la persona destinataria.
Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucion a terceros sin la previa autorizacion
escrita de la persona remitente. En caso de haber recibido este correo electrénico por
error, se ruega lo notifique inmediatamente y lo reenvie a la direccidn electronica de la
persona remitente.

AVIS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest correu electronic i qualsevol fitxer annex a ell,
conté informacio confidencial dirigida exclusivament a la persona destinataria. Queda
prohibida la seva divulgacié, copia o distribucié a tercers sense la prévia autoritzacio
escrita de la persona remetent. En cas d'haver rebut aquest correu electronic per error,
es prega ho notifiqueu immediatament i el reenvieu a I'adreca electronica de la persona
remetent.

————— "Carina Romero" <comercial2@balimsa.com> escribié: -----
Para: "'mrubi@presib.caib.es'" <mrubi@presib.caib.es>

De: "Carina Romero" <comercial2@balimsa.com>

Fecha: 11/11/2022 11:22

Asunto: Presupuesto B16063 - Presidencia de les IB

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el mantenimiento bimestral de bacteriostaticos, mantenimiento mensual de
ambientadores y mantenimiento bimestral de columnas inhibidoras de olor, para sus instalaciones
sitas en Palma de Mallorca.



En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias

Atentamente,

Carina Romero

E Grupo BalimsaQ | opto. comercia
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B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcion de los plazos legales aplicables. Legitimacién: consentimiento del interesado
0 ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacidn, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la direccién Cami
Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electronico
info@balimsa.com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion ante la
autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No estd permitida su comunicacién, reproduccién o distribucién sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

[anexo "B16063 - Presidencia de les IB.pdf" eliminado por Matias Rubi Amengual/presib/caib]



