Carina Romero

De: Brisa Gonzalez

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 12:29

Para: Antonia Morro; Isabel Gonzalez; Balimsa Contabilidad
Asunto: RE: CP Llinas 1 (Palma) fin serv RV: Factura n® 1/22C/1222

Buenos dias

La operaria estaba realizando el servicio el dia de hoy 31/05/22
Por favor facturar hasta hoy incluido

Gracias

Brisa Gonzdlez

)Zj Grupo BOlImSO Dpto. Operaciones

'&3 971 75 04 24
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De: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 12:09

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Isabel Gonzalez <reclamaciones@balimsa.com>; Balimsa
Contabilidad <contabilidad2 @balimsa.com>

Asunto: CP Llinas 1 (Palma) fin serv RV: Factura n? 1/22C/1222

Hola Brisa

Dan de baja este servicio. Facturado hasta el 31-05-2022. Por favor, tener en cuenta. Gracias
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Fincas Aguado £idia

Administrador de Fincas
Julia Mas Aguado

De: Julia Mas Aguado <fincasaguado@gmail.com>
Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 12:01
Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Asunto: Re: Factura n? 1/22C/1222




Buenos dias,

El motivo de este correo, es para informarles que la anterior limpiadora, ya se ha dado de alta, por lo que de
momento, y a partir de hoy ya no necesitaremos que vuelvan a prestar sus servicios en la comunidad.

Para cualquier aclaracién, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Muchas gracias.

Un saludo,

Fincas Aguado

El lun, 30 may 2022 a las 16:29, Antonia Morro (<contabilidad@balimsa.com>) escribié:

Buenas tardes,
Adjunto le remito factura por los servicios realizados.

En caso de cualquier duda, rogamos contacten por mail a contabilidad2 @balimsa.com

Saludos

Julia Mas Aguado
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07008 PALMA DE MALLORCA

CONFIDENCIALIDAD

La informacién contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) de JULIA MAS AGUADO con CIF 18236664x es confidencial/privilegiada y esta destinada
a ser leida sélo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario sefialado, el empleado o el agente responsable
de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicacion por error, le informamos que esta totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier
divulgacion, distribucion o reproduccién de esta comunicacion, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la
direccién arriba mencionada. Gracias.

VIRUS Y SEGURIDAD
Aunque hemos tomado las medidas para asegurarnos que este correo electronico y sus ficheros adjuntos estén libres de virus, le recomendamos que a
efectos de mantener buenas practicas de seguridad, el receptor debe asegurarse que este correo y sus ficheros adjuntos estan libres de virus.



