Carina Romero

De: Balimsa Contabilidad

Enviado el: lunes, 23 de enero de 2023 12:06

Para: '‘Antonio Gari'

Asunto: Baja Servicio Balimsa - C. P. Alfons el Magnanim / Son Ferragut

Buenos dias,

Confirmamos recepcion de correo electrdnico, pongo en copia al resto de departamentos para que se tramite la baja
con fecha 31/01/23, por el servicio actual, correspondiente al presupuesto A1008 (12 rev).

Atentamente,

Carina Romero

ﬁ Grupo BO'ImSO Dpto. Contabilidad

Q, 9717504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electronico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.

De: Antonio Gari <administracionesgari@gmail.com>
Enviado el: lunes, 23 de enero de 2023 11:33

Para: Balimsa Contabilidad <contabilidad2 @balimsa.com>
Asunto: Re: Factura n? 1/22C/3531

buenos dias

conforme instrucciones del presidente de la comunidad Alfons el Magnanim y son Ferragut, a 31 de enero se finaliza
el servicio con ustedes.

Ruego contacten con este despacho para la entrega de las llaves.

Gracias

atentamente se despide:
Antonio Gari Orell
FINCAS GARI
971731151

AVISO LEGAL

Este mensaje esta dirigido Unicamente a su destinatario y es confidencial.

Si lo ha recibido o tenido conocimiento del mismo por error, ADMINISTRACION GARI SL.le informa de que su
contenido es reservado y su lectura, copia y uso

no esta autorizado, por lo que en tal caso le rogamos nos lo comunique por

la misma via y proceda a borrarlo de manera inmediata.

ADMINISTRACION GARIS.L. se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que le correspondan contra todo



tercero que acceda de forma ilegitima al contenido
de este mensaje y al de los ficheros contenidos en el mismo.

This e-mail and the attachments are intended exclusively for the addressee(s).



