Carina Romero

De: Sebastia Jaume Cantarellas <sjc@pledelluna.com>
Enviado el: jueves, 25 de agosto de 2022 11:05

Para: Carina Romero

CC: Brisa Gonzaélez; Veliska Dimov

Asunto: RE: Presupuesto A2650 - Ple de Lluna

Buenos dias Srta. Romero:

Gracias por su escrito.

En relacidn al servicio que nos vienen dispensando, valga este escrito para comunicarles nuestra intencién de
finalizar con el mismo a finales de éste mes de Agosto de 2.022, siendo, por tanto, hoy jueves, el ultimo dia de sus
servicios

Agradezco su atencién

Un cordial saludo

Sebastia Jaume Cantarellas

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 19 de agosto de 2022 10:46

Para: 'Sebastia Jaume Cantarellas' <sjc@pledelluna.com>
Asunto: RE: Presupuesto A2650 - Ple de Lluna

Buenos dias,

Tal y como acordamos la semana pasada, he aprovechado una llamada con Direccidn para comentar el tema que
teniamos pendiente.

Sentimos comunicarle que le hemos ofrecido nuestro mejor importe para un servicio de, Unicamente, dos veces al
mes.

Disculpe las molestias.
Atentamente,

Caring Romero
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De: Sebastia Jaume Cantarellas <sic@pledelluna.com>
Enviado el: jueves, 11 de agosto de 2022 12:43




Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
CC: Veliska Dimov <veli@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto A2650 - Ple de Lluna

Buenos dias:

De acuerdo, esperaremos a éste dia
Gracias

Saludos

Sebastia Jaume Cantarellas

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: jueves, 11 de agosto de 2022 11:49

Para: 'Sebastia Jaume Cantarellas' <sjc@pledelluna.com>
CC: Veliska Dimov <veli@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2650 - Ple de Lluna

Buenos dias,

Sentimos que el importe ofrecido no pueda ser asumido por su empresa; tengan en cuenta que, a un servicio con
frecuencia de 2 veces al mes, no le podemos aplicar la misma tarifa que a un servicio con frecuencia semanal. De
todas formas, si le parece bien, puedo trasladar este tema a Direccidn.

Actualmente se encuentra de vacaciones, el regreso esta previsto para el lunes 22/08, si le parece bien, le comunico
ese mismo dia las indicaciones por parte de Direccion.

Atentamente,

Caring Romero
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De: Sebastia Jaume Cantarellas <sjc@pledelluna.com>
Enviado el: jueves, 11 de agosto de 2022 11:08

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

CC: Veliska Dimov <veli@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2650 - Ple de Lluna

Buenos dias:

Analizando la oferta/presupuesto de referencia, observamos un aumento sustancial (mas del 11’5 %) respecto a lo
gue veniamos abonando, lo cual nos parece un incremento no asumible por nuestra Empresa



Quedo a su disposicidn para cualquier comentario al respecto.
Reciban un cordial saludo

Sebastia Jaume Cantarellas
PLE DE LLUNA, S. L.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Enviado el: jueves, 11 de agosto de 2022 10:46
Para: 'sjc@pledelluna.com' <sjc@pledelluna.com>
CC: Veliska Dimov <veli@balimsa.com>

Asunto: Presupuesto A2650 - Ple de Lluna

Buenos dias,

Le envio presupuesto, segun su solicitud, para la reduccion de jornada del actual servicio de mantenimiento de
limpieza de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,

Caring Romero

&g Grupo Balimsa | ese.comecio

Q71 750424

5% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

info@balimsa.com www.balimsa.es
www.aepd.es



