YOLANDA BALIMSA contabilidad

De: joan@darder.com

Enviado el: martes, 21 de diciembre de 2021 11:38

Para: YOLANDA BALIMSA contabilidad

Asunto: RE: RE: Devolucién Recibo Bancario Avanza (Ramon Darder Gabinete Asesor SCP)
Datos adjuntos: justificante pago balimsa 10 y 11.pdf

Buenos dias,
Adjunto le remito el justificante de la transferencia para el pago de las facturas 21/32353 y 21/2980.

Ruego NO se reanude en el servicio en 12A y cancelen la parte del contrato que afecta a este piso.

Atentamente

Joan R. Darder

GESLABOREM

Gesti6 i Assesorament laboral d'empreses, s.l.u.
C/Sant Miquel 52-1 07002-Palma
Tel. 971 71 21 00

joan@darder.com

La informacion contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde Gestié i Assesorament laboral d'emnpreses, s.l.u, es confidencial/privilegiada
y esta destinada a ser leida sélo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento Gestio i
Assesorament laboral d'emnpreses, s.l.uy que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podra ejercer sus derechos de acceso,
rectificacion, limitacion de tratamiento, supresion, portabilidad y oposicién/revocacién, en los términos que establece la normativa vigente en materia de proteccién de
datos, dirigiendo su peticion a la direccién postal SANT MIQUEL 52 1 07002, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) o bien a través de correo electrénico
JOAN@DARDER.COM

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario sefialado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicacién
por error, le informamos que estéa totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgacion, distribucién o reproduccién de esta comunicacion, y le rogamos que nos
lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la direccién arriba mencionada. Gracias

b% Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos

De: YOLANDA BALIMSA contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>

Enviado el: martes, 21 de diciembre de 2021 10:47

Para: joan@darder.com

CC: abauza@darder.com; Pilar Darder <pilar@darder.com>

Asunto: RE: RE: Devolucion Recibo Bancario Avanza (Ramon Darder Gabinete Asesor SCP)

Buenos dias,
Tras conversacion telefonica mantenida con Pilar, concretamos la paralizacién del servicio:

- Servicio paralizado en 12 A: Ramon Darder Gabinete Asesor SCP / Gestid i Assesorament laboral d'empreses
- Seguimos con el servicio habitual en 12 B: Gestoria Darder, s.I.

Disculpen la confusion
Atentamente,

Carina Romero

ﬁ Grupo BOIImSO Dpto. Contabilidad

&, 971750424



B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacidn, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castell6, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electrdnico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.

De: YOLANDA BALIMSA contabilidad

Enviado el: martes, 21 de diciembre de 2021 10:22

Para: joan@darder.com

CC: abauza@darder.com; Pilar Darder <pilar@darder.com>

Asunto: RE: Devolucion Recibo Bancario Avanza (Ramon Darder Gabinete Asesor SCP)

Buenos dias,

Nos ha llegado una devolucién de un recibo bancario correspondiente a la factura 21/3253 de fecha 30/11/2021 del
cliente Ramon Darder Gabinete Asesor SCP, por un importe de 144,68€.

Nos llegd otra devolucion de un recibo bancario correspondiente a la factura 21/2980 de fecha 31/10/2021 del
cliente Ramon Darder Gabinete Asesor SCP, por un importe de 77,85€.

Tal y como les comentamos el viernes 03/12/21, sintiéndolo mucho, nos vemos obligados a paralizar el servicio de
limpieza hasta que se resuelva la situacion:

- Servicio paralizado en: Ramon Darder Gabinete Asesor SCP

- Seguimos con el servicio habitual en: Gestid i Assesorament laboral d'empreses

El servicio sera reanudado, en cuanto se resuelva esta situacion.

Disculpen las molestias
Atentamente,

Carina Romero

ﬁ Grupo BOIlmSO Dpto. Contabilidad

% 971 75 04 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electrdnico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electrdnico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.



