Carina Romero

De: 07000-USG Blanca Blanco Gonzéalez <blablago@cruzroja.es>
Enviado el: viernes, 3 de junio de 2022 10:13

Para: comercial@balimsa.es; COMERCIAL2

cc: 07000 Grupo Facturacio

Asunto: SOLICITUD BAJA CONTRATO LIMPIEZA SO FERRAGUT
Datos adjuntos: scan.pdf

Buenos dias,

solicitamos la baja del contrato adjunto (almacén de alimentos C/ Son Ferragut) a partir de la proxima
semana.

Muchas gracias.

Saludos

Blanca Blanco
Responsable de PRL y USG Autonomic

+34971295000/Ext. 29460

blablago@cruzroja.es
llles Balears. Av. Arquitecte Bennassar, 73. 07004 Palma

Segueix-nos
cruzroja.es | facebook | twitter | instagram | youtube

WWW.cruzroja.es/principal/web/denuncias/




LIMPIEZA
SUPERFICIES

Servicic
de Ries

De: Impresora SG <impresora_baleares@cruzroja.es>

Enviado: sabado, 3 de junio de 2023 10:08

Para: 07000-USG Blanca Blanco Gonzalez <blablago@cruzroja.es>
Asunto:

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicacién y el de toda la documentacién anexa es confidencial y va
dirigido Unicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos
nos lo haga saber a la direccion del remitente y que no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destruccion.



