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Carina  Romero

De: Compras Logística

Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 13:11

Para: Carina  Romero

Asunto: RV: C P TORRENTE 6 finalización

Hola 
 
Acaba de llamar Mónica administración diciendo si habíamos recibido la notificación de finalización en la comunidad 
Torrente, 6. Le puedes contestar al mail porfa? 
 
 
 
Un saludo 

 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros 
productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del interesado 
o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos 
de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección Camí 
Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electrónico 
info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la 
autoridad de control en www.aepd.es 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, 
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 

 

De: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>  
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 11:47 
Para: Leonor Rosello Mir <lrossello@balimsa.com>; Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com>; Ángel Llull Navarro 
<direccion@balimsa.com>; Isabel Gonzalez <reclamaciones@balimsa.com>; Brisa González 
<operaciones1@balimsa.com>; Alba <alba@balimsa.com>; Compras Logística <Compras@balimsa.com>; Pedro 
Duran <Pedro@balimsa.com>; Carmen Bestard <recursoshumanos2@balimsa.com> 
Asunto: C P TORRENTE 6 finalización 
 
Buenos días, 
Os paso mail de finalización. 
Saludos. 
 

De: monica <gestiondefincasmota@gmail.com>  
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 11:34 
Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com> 
Asunto: RE: Factura nº 1/22C/3176  
 
Buenos dias 
El motivo del presente es el de informarles que la comunidad ha decido rescindir las relaciones contractuales con 
ustedes a partir del año entrante. 
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Rogamos nos hagan saber si necesitan algún documento . 
Reciban un cordial saludo 
Mónica Trillo 
 

 
Avda de Son Rapinya nº 46,  
CC Los Almendros Local nº 25 
07013- Palma 
871.048485-605636563 
info@gestiondefincasmota.com 
 
TAINA DE HORNA GARCÍA, Responsable del tratamiento de sus datos de 
carácter personal, le informa conforme a lo previsto en el RGPD de 27 
de abril de 2016, que recaba y trata sus datos de carácter personal, 
aplicando las medidas técnicas y organizativas que establece el 
presente Reglamento con la finalidad de gestionar la relación que le 
vincula con el Responsable, así como poder remitirle cualquier tipo de 
comunicación a través de los medios designados al efecto. Usted da, 
como titular de sus datos, su consentimiento y autorización para dicho 
tratamiento. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al 
Responsable con dirección C/ Josep Tous I Ferrer, 6 2-2, Palma, 07002, 
Islas Baleares. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) 
que va dirigida. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha 
recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de 
esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias. 

 
 

De: Antonia Morro 
Enviado: jueves, 1 de diciembre de 2022 8:41 
Para: gestiondefincasmota@gmail.com 
Asunto: Factura nº 1/22C/3176  
 
Buenos días. 
 
Adjunto le remitimos factura por servicios de limpieza realizados. 
 
Para dudas o aclaraciones sobre la factura rogamos contacten por mail : CONTABILIDAD2@BALIMSA.COM 
 
Saludos  
 


