
1

Carina  Romero

De: Clinica Dental Babette Dekker <clinica@babettedekker.com>

Enviado el: martes, 3 de enero de 2023 14:52

Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: Babette Dekker

Buenas tardes, 

Me pongo en contacto a través de este medio (también he llamado por teléfono), para dar de baja el servicio de 

limpieza de cristales que tenemos contratado con ustedes, con efecto inmediato (por favor, este mes ya no hace 

falta que vengan). 

Gracias por su servicio. 

Un saludo! 

 

 

 

 

Clinica Dental Dekker 

Cami de la Vileta 7, local C 

Palma de Mallorca 07011 

Telf.-      871026475 

Movil.-  695463993 

 

 

 

Esta clínica trata el dato de su dirección de correo electrónico y la información que usted pue-da incluir en los 

mensajes en el marco de las relaciones precontractuales o contractuales con nuestros clientes y proveedores y, 

basándonos en nuestro interés legí-timo, para atender las cuestiones que nos planteen las personas que entren en 

contacto con la clínica por este canal. La responsable de esos tratamientos es BABETTE DEKKER, con domicilio 

profesional en 07011 Palma, Camí de la Vileta, nº 7 local C, direccion de correo electrónico 

clinica@babettedekker.com. Estos datos serán conservados mientras sean útiles para la finalidad indicada, y, en 

todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Los interesados tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, 

supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, remitiendo una solicitud, 

acompañada de copia de documento oficial de identidad, a la dirección postal o electrónicas antes indicadas, así 

como a presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

 

Le recordamos que este mensaje y los documentos que acompañan al mismo son confidenciales. Si usted ha 

recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor póngalo en conocimiento del remitente y elimine esta 

comunicación y los documentos. 

 

De: comercial2@balimsa.es [mailto:comercial2@balimsa.es]  

Enviado el: martes, 5 de marzo de 2019 12:14 

Para: 'Clinica Dental Babette Dekker' 

Asunto: RE: Presupuesto B14865 - Babette Dekker 

 

Buenos días, 

 

¿Nos puede indicar cuál de las dos opciones es la aceptada, por favor? 

 

Posteriormente, el departamento de operaciones contactará con ustedes para coordinar el servicio. 

 

Atentamente, 

 


