Alba =M /\m Rz ole

De: Carina Romero

Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2024 14:34

Para: Alba

Asunto: RV: Finalizacién contrato Palma y subrogacién personal de limpieza

Carina Romero

y j Grupo BO“mSO Dpto. Comercial

Q, 971750424
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De: Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2024 12:23
Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: RV: Finalizacién contrato Palma y subrogacién personaf de limpieza

Hola Alba,

¢éLo puedes preparar, por favor? Supongo que serd actuglizar el presupuesto actual...

Un saludo,

Leonor Fernandez
BALIMSA

De: Ana Madariaga Legn <AMad rlaga@amaseguros com> 3’;‘7/
Enviado el: lunes, 2 de sgptiembre de 2024 1 18 ®
Para: Leonor Fernandez <calidad @balimsa.com>

Asunto: RE: Finalizacion contrato Palma y sfibrogacion personal de limpieza

Buenos dias:

Es politica de la empresa que S liciten 3 presupuestos, por lo que les agradeceria que me

pasasen uno, para poder conti
Gracias, saludos,

Ana Madariaga Leon
Delegada - Oficina de Palma de Mallorca
amadariaga@amaseguros.com




