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De: Brisa Gonzalez

Enviado el: martes, 16 de julio de 2024 14:22

Para: Silvia; Carina Romero

CcC: Isabel Gonzalez; Alba

Asunto: RE: Presupuesto B16487 - Marratxi XXI (CEIP Nova Cabana)
Hola:

Por mi parte ningln problema, coordino el inicio

Tener en cuenta que no han devuelto el presupuesto aceptado

Brisa Gonzdlez

;“j GT’UpO BOthO Dpto. Operaciones

Q. 971 7504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Silvia <silvia@balimsa.com>

Enviado el: martes, 16 de julio de 2024 14:05

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

CC: Brisa Gonzdlez <operacionesl@balimsa.com>

Asunto: Re: Presupuesto B16487 - Marratxi XX| (CEIP Nova Cabana)

Podemos empezar este jueves 18 de julio.
Un saludo,

Silvia Bono

Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415
Silvia@balimsa.com

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Enviado: Tuesday, July 16, 2024 11:38:36 AM




Para: Silvia <silvia@balimsa.com>
Cc: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto B16487 - Marratxi XX| (CEIP Nova Cabana)

Hola,

Perfecto Silvia.

Necesito saber fecha de inicio y fecha de finalizacién, el cliente solicita que esté indicado en el pto.:
Mail Ernesto: Buenas, podeis detallar mas el presupuesto dias, horas, fecha de inicio y finalizacion.

Gracias

Carina Romero

Zj Grupo BO“mSO ?;)tﬁ. Comercial

X, 971750424

5% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>

Enviado el: martes, 16 de julio de 2024 11:33

Para: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>

CC: Silvia <silvia@balimsa.com>

Asunto: RV: Presupuesto B16487 - Marratxi XX| (CEIP Nova Cabana)

Buenos dias
Espero vuestra confirmacion para dar inicio al servicio

Gracias

Brisa Gonzdlez

Zj Grupo Bohmso [3;)10 Operaciones

, 971750424

b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Silvia <silvia@balimsa.com>

Enviado el: martes, 16 de julio de 2024 10:32

Para: Brisa Gonzdlez <operacionesl @balimsa.com>

Asunto: Re: Presupuesto B16487 - Marratxi XX| (CEIP Nova Cabana)

Hola Brisa, al final he llamado yo porgue Ernesto no contestaba.
Podemos ir martes y jueves, en la franja de 11:30 a 14:30, que han finalizado las clases y el cole sigue

abierto. AR - A4
Un saludo,

Silvia Bono

Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415
Silvia@balimsa.com

De: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>

Enviado: Tuesday, July 16, 2024 9:59:02 AM

Para: Silvia <silvia@balimsa.com>

Asunto: RV: Presupuesto B16487 - Marratxi XXI| (CEIP Nova Cabana)

Te han confirmado horario???

Lo tenemos que poner en marcha?

Brisa Gonzdlez

;j Grupo BO“mSO Dpto. Operaciones

Q, 971750424

s% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 15 de julio de 2024 13:32

Para: Silvia <silvia@balimsa.com>

CC: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Alba <alba@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto B16487 - Marratxi XX| (CEIP Nova Cabana)

Perfecto, gracias Silvia.



Carina Romero

Comercial

=)

#J Grupo Balimsa

X, 9717504 24

D% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Silvia <silvia@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 15 de julio de 2024 13:31

Para: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>

CC: Brisa Gonzalez <operacionesl @balimsa.com>

Asunto: Fwd: Presupuesto B16487 - Marratxi XXI (CEIP Nova Cabana)

Hol Carina, estoy esperando que me confirmen los horarios.
Un saludo,

Silvia Bono

Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415
Silvia@balimsa.com

De: Silvia <silvia@balimsa.com>

Enviado: Monday, July 15, 2024 9:03:09 AM

Para: Serveis - Marratxi21 <serveis@marratxi2l.es>

Asunto: Fwd: Presupuesto B16487 - Marratxi XX| (CEIP Nova Cabana)

Buenos dias Ernesto, para organizar la limpieza necesitamos saber a qué hora abre y cierra el colegio
o si, por el contrario, nos facilitaran llaves.

Muchas gracias.
Un saludo,

Silvia Bono

Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415
Silvia@balimsa.com

Enviado: viernes, julio 12, 2024 12:28 p. m.



Para: Silvia <silvia@balimsa.com>; Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto B16487 - Marratxi XXI (CEIP Nova Cabana)

Silvia/Brisa,
¢ Podéis facilitarme los datos que solicita el cliente, por favor?

Gracias

Carina Romero

zj Grupo BOthO {f‘pm. Comercial

W 971750424

b% Antes de imprimir este e-mail piense hien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Serveis - Marratxi2l <serveis@marratxi21l.es>

Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 12:17

Para: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>

CC: 'Andrés - Marratxi21' <angonzalez@marratxi21.es>; 'Juan Estarellas (Ajuntament Marratxi)'
<jestarellas@marratxi.es>

Asunto: RE: Presupuesto B16487 - Marratxi XXI (CEIP Nova Cabana)

Buenas, podeis detallar mds el presupuesto dias, horas, fecha de inicio y finalizacién.
Saludos,

Ernesto Juanico
JEFE DE SUPERVISORES
serveis@marratxi2l.es

TXi21

Carrer Licorers cant. Cami de Muntanya, s/n
Poligon de Can Rubiol.

971 60-21-81. Marratxi
administracio@marratxi21.es

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 11:19
Para: 'Serveis - Marratxi21' <serveis@marratxi21l.es>




CC: Silvia <silvia@balimsa.com>
Asunto: Presupuesto B16487 - Marratxi XX!| (CEIP Nova Cabana)

Buenos dias,
Le envio presupuesto para el mantenimiento de limpieza de sus instalaciones sitas en Marratxi.
En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente, S
| Carina Romero

‘j(;j Grupo Balimsa | see. comerca

X, 971750424

hre proteccién de dato T | v en &l Realan
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