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PADZAD 24 0212\

BARBARA M. 2 6;257

De: Isabel Gonzalez

Enviado el: martes, 20 de febrero de 2024 14:31

Para: Carina Romero

cC: Silvia; Operaciones2

Asunto: RV: necesidad de sustitucion y servicio para la DIADA
Buenos dias ‘

Pongo en copia a Carina por el tema del presupuesto

Anoto lo del 29/02

Saludos,

Isabel Gonzalez
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De: Silvia <silvia@balimsa.com>

Enviado el: martes, 20 de febrero de 2024 14:23

Para: Operaciones2 <operaciones2 @balimsa.com>; Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>
CC: Alba <alba@balimsa.com>

Asunto: Fwd: necesidad de sustitucién y servicio para la DIADA

Hola, os reenvio correo de Tolo Bosch solicitando extras.
Muchas gracias,

Silvia Bono

Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415
Silvia@balimsa.com

De: Bartolome Ramiro Bosch Lopez <bbosch@sgcpres.caib.es>

Enviado: Tuesday, February 20, 2024 2:20:11 PM

Para: Silvia <silvia@balimsa.com>

Cc: Montserrat Olias Mena <molias@sgcpres.caib.es>; Marti Roig Xamena <mroig@sgcpres.caib.es>
Asunto: necesidad de sustitucion y servicio para la DIADA




Buenos dias Silvia,

Necesitariamos por una parte que el préximo dia 29 de febrero venga un personal de limpieza a la Conselleria
en horario de 07.30 a 14.30h.

Por otra parte y para cubrir necesidades de limpieza durante la diada, necesitaria gue me enviaseis un
presupuesto para realizar servicio de limpieza los siguientes dias (este servicio se facturaria independiente del
contrato que tenemos actualmente).

El servicio seria para realizar los siguientes dias y horas:
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El servicio seria para reallzarlo enel paseo sagrera 2 (planta baja y Sanos 12 planta) -/

Os agradeceria que me enviaseis el presupuesto a la mayor brevedad posible para poder confirmar el servicio.

Para cualquier duda o consulta tenéis mis datos de contacto en el pie de este mensaje

MUCHAS GRACIAS

D. Bartolomé R. Bosch Lopez

Conselleria de Presidencia i Administracions Publiques
Assumptes Generals

Cap de Seccio IV

Telf: 971177100 ext 69739

Mobil: 91564 / 608801618
e-mail: bbosch@sgcpres.caib.es

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico y cualquier fichero anexo a él,
contiene informacion confidencial dirigida exclusivamente a la persona destinataria.
Queda prohibida su divulgacion, copia o distribucion a terceros sin la previa autorizacion
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