Carina Romero 2L
=3 22 oman

De: Leonor Fernandez

Enviado el: martes, 23 de enero de 2024 9:24

Para: Carina Romero

Asunto: RV: Sol'licitud reforg neteja puntual ECX Es Mercadal.

Datos adjuntos: IB_565_S0-4749 Sol-licitud d'avis_20240122.pdf; IB_565_SO-4753 Sol-licitud d'avis_

20240122.pdf
Hola Carina,

El cliente [dom (antes era Comsa) nos solicita presupuesto de limpieza puntual en el centro EspaiCaixa de
Mercadal. Ya he pedido presupuesto a Neteges Molt Net. Por favor, ¢ podrés preparar este presupuesto y enviarlo
al cliente? Sus datos de contacto estan mas abajo. Gracias.

Un saludo,

Leonor Fernandez
BALIMSA

De: Josep Batlle Castillo <josep.batlle@idom.com>

Enviado el: martes, 23 de enero de 2024 8:47

Para: Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com>

CC: Juan Rajadell Carreras <joan.rajadell@idom.com>; Javier Garrido Moreno <xavier.garrido@idom.com>
Asunto: Sol-licitud reforg neteja puntual ECX Es Mercadal.

Bon dia Leonor,

Em dic Josep Batlle i s6c company d’en Joan Rajadell.

Tinc un parell de peticions per I'Espai Caixa Es Mercadal.

En una ens demanen de fer la neteja a fons d’una oficina que és tancada durant I'horari habitual de neteja i en I'altra
Jna neteja a fons dels banys del centre.

Entenc per neteja a fons dels banys, no només les peces sanitaries si no també els paraments verticals (enrajolat,
portes i mampares de separacio, etc.).

Agrairia, per part vostra, oferta Unica per fer aquest reforg sol-licitat. Valoreu, si us plau, les hores i material
necessari per dur a terme aquestes feines i ens ho passeu per aprovacié del mateix.

Moltes gracies!!!



Mantenimiento de comunidades, Oficinas, Tiendas,
Comercios, Locales, Garajes, Cristales, Toldos, servicio de
lavanderia industrial, Villas, Chalets, Apartamentos, Pisos

Mantenimiento de todo tipo de cristales de altura con

MENORCA ' sistema de osmosis.
Pequefias reformas, jardineria, piscina, fontaneria,
MOLT NET MENORCA S.L. electricidad, aire acondicionado, pintura
B04996864 ’

C/ S’Era Alta, 19 07714 Mahdn

Teléfono: 674222055 / 971596360 PRESUPUESTO 5774

e-mail: administracion@moltnet.com
email: info@moltnet.com

Mahdn, 24 de enero de 2024

A la atencidn de
Sra. Leonor
LA CAIXA ES MERCADAL - BALIMSA
C/ Placa Pere Camps, 19 — ES MERCADAL

LIMPIEZA EXTRA

Oficina: Esta cerrada cuando viene la limpiadora y nunca se hace. Ventanas, persianas hasta
donde se pueda por falta de acceso.
Bafios: Limpieza a fondo de sanitarios, paredes, azulejos, puertas, mamparas de separacién

PRESUPUESTO APROXIMADO 250,00€

Nota:
- El pago se realizard 50% antes de empezar y el 50% al finalizar.

MOLT NET MENORCA SL RECIBIDO

1 Este presupuesto es sin IVA y sera vélido por 30 dias. El pago se efectuard como maximo a los 15 dias de la fecha de emisién de la factura, preferiblemente
mediante giro bancario domiciliado (indicar IBAN) o en su defecto mediante transferencia bancaria. En el caso de que en el presupuesto se sefiale que debe
efectuarse un pago o pagos por anticipado, estos se realizaran mediante transferencia bancaria en la fecha que se indique, condicion indispensable para iniciar
o continuar con el servicio.

“Para contratos de larga duracién, de ser aceptado este presupuesto sera admitido como un contrato, respetando todo lo indicado en el mismo y la duracién
serd de 1 afio. Cada inicio de afio se revisard el |.P.Cy se reflejard |a variacion que se produjera en la factura segin los resultados del Instituto Nacional. Los dias
festivos se hara servicios minimos. En caso de prescindir de nuestros servicios se tiene que informar con 1 mes de antelacién y rigiéndose al convenio de
subrogacion.

35i no hubiera agua, MOLT NET suministrara incrementado un cargo extra en su factura, al igual productos y material de limpieza especial (bolsas de basura,
papel higiénico, toallas de mano, etc). En todos los servicios realizados fuera del casco urbano de Mahén, Es Castell y Sant Lluis se facturara desplazamiento. Las
tasas de escombro contaminado se cobraran aparte segun factura.



