Carina Romero BI5 3584

—

De: Alba
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 13:17
Para: Carina Romero
Asunto: RV: PRESUPUESTOS LIMPIEZA CRISTALES
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado
‘ Alba Liull

R M : 2

éj Grupo BO“mSO Responsable de servicios

o Q. 971750424

E%Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De: 07000-USG Blanca Blanco Gonzalez <blablago@cruzroja.es>
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 8:48

Para: comercial@balimsa.es

Asunto: RE: PRESUPUESTOS LIMPIEZA CRISTALES

Buenos dias,

disculpadme pero por error os solicité los presupuestos con periodicidad mensual y tendria que ser
trimestral .

Quedo a la espera de vuestras ofertas y lamento las molestias que os haya podido ocasionar.
Saludos cordiales.

Blanca Blanco
Responsable de PRL y USG Autondmic

+34971295000/Ext. 29460

blablago@cruzroja.es
llles Balears. Av. Arquitecte Bennassar, 73. 07004 Palma

+ Creu Roja

Segueix-nos
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De: 07000-USG Blanca Blanco Gonzalez

Enviado: lunes, 8 de enero de 2024 12:02

Para: comercial@balimsa.es <comercial@balimsa.es>
Asunto: PRESUPUESTOS LIMPIEZA CRISTALES

Buenos dias,

podriais pasarnos presupuesto para la limpieza mensual de cristales en nuestros locales de la c/Alfons el
Magnanim 38 y ¢/ Fra Francesc palou 6 local 8 esq. Jordi Villalonga i Velasco, por favor?.
Necesitariamos los presupuestos por separado si es posible.

Muchas gracias, y feliz afio. @\\\T(lﬂikgrﬁi’b’kg x LT IR=ANYY JS L[S

Blanca Blanco
Responsable de PRL y USG Autonomic

+34971295000/Ext. 29460
blablago@cruzroja.es
llles Balears. Av. Arquitecte Bennassar, 73. 07004 Palma

+ Creu Roja

Segueix-nos
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CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicacion y el de toda la documentacién anexa es confidencial y va
dirigido Unicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos
nos lo haga saber a la direccion del remitente y que no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destruccion.




