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Boeores do Limpiezas ta

Nombre Pivita, S.A. Cliente Si

Razoén social Cod. Empresa 1
Direccién: C/ Alicante, 65 (Pol. Son Bugadelles) Calvia 07183

Remitio la oferta CIF AQ7057714

¢Quién solicita? Miguel Cod. Contable 4300033007

Email pivita@pivita.es Fecha prevista
RIVIECP oy 0811112022
Telefonos
Mejor hora para
visitar

Como nos conocié Ya es cliente

Segmento cliente Limpieza puntual

D ipcion de la solicitud ‘
escrlpclo:n@ Lk i;\'l\ itu @k\ )

. / O ¥ &
Cristales fachada por ambas caras + barandilla acristalada

Observaciones
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PIVITA
N° PRESUPUESTO: B15824 A la at: Sra. Lola Heredia
FECHA: 04/08/2021 C/ Alacant, 65

Pol. Son Bugadelles - Santa Ponga

3. OFERTA ECONOMICA

SERVICIO A REALIZAR:

OPCION | N°OP. | CATEGORIA SERVICIO
/ / Uibo de i istdles de fagghada
y é : £ ‘9‘“’/ 5 ; f%%
b " ola da (17 17260 Mis), /
Eaui Limpieza puntual cristales de fachada“y oficina
quipo de :
2 1 Estsesatalile (por ambas caras), mediante plataforma
e articulada (TT 17760 Mts).

IMPORTE Y VALIDEZ:

o OPC. 1: MTO. LIMPIEZA CRISTALES FACHADA (bajo peﬁcién).........—.—wﬁfomﬁ’

o OPC. 2: LIMPIEZA PUNTUAL CRISTALES FACHADA + OFICINA......... 1.900,00 €/serv. , Q; ;&
En dichos importes no estd incluido el correspondiente LV.A. / -

En dichos importes estd incluido el servicio, el alquiler y el desplazamiento deto—
plataforma articulada.
Esta valoracion econdmica es valida hasta 30/11/2021.

OBSERVACIONES:

e Todos los materiales y utensilios de limpieza corren a cargo de la empresaq,
excepto el agua vy la energia eléctrica.

¢ Se incluye la Seguridad Social de los tfrabajadores y un Seguro de
Responsabilidad Civil por si ocasionaramos algin desperfecto.

o Los trdmites y el coste correspondiente, por ocupacidn de via publica,
corren a cargo del cliente.

CONFORME CLIENTE: CONFORME CONTRATADA:

NouComiRoig 7 | PoligonodeSonCastelld | O7009PaimadeMaliorca | telfax 971750424 | info@balimsacom | wwwbalmsa.com



comercial2@balimsa.es ISR

De: Lola Heredia <lola@pivita.es>

Enviado el: viernes, 30 de julio de 2021 11:22

Para: comercial2@balimsa.es

cC: logistica@pivita.es; veli@balimsa.com %/ )

Asunto: Fwd: Presupuesto B15817 (12 rev) - Pivita BALIMSA

Datos adjuntos: B15817 (12 rev) - Pivita.pdf, 20210730_PPTO BALIMSA LIMP SHOWROOM.pdf

PIVITA SHOWROOM SON BUGADELLES_ ACEPTACION PRESUPUESTO

Buenos dias,
Sirva el presente correo como aceptacion del presupuesto B15817

Rogamos confirmen por este medio la fecha en la que ejecutaran los servicios indicados en el presupuesto.
Segun me ha adelantado la Sra. Veli, la fecha seria el proximo martes 02 de agosto.

Jdecesitamos también que nos envien presupuesto de

- 12 limpieza de los cristales de la fachada y oficinas

-presupuesto de 1 mantenimiento mensual de la limpieza de los cristales exteriores de la fachada y oficinasy
mantenimiento 1 vez cada 3 meses de los cristales interiores (fachada y oficinas) !

@ (S Pustupi CIsmle S r/zsc&rmas A OFT (pcALES CAZY)

Gracias y buen fin de semana C ZTOERS X\ ETPARHI » Y ‘%‘\ 17280
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Asunto:Presupuesto B15817 (12 rev) - Pivita
Fecha:Mon, 26 Jul 2021 11:23:02 +0200

De:comercial2@balimsa.es DS N2T. JaLZelTvas
Para:pivita@pivita.es Car 3 sk P Fowe e B N
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