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De: Sandra Jimenez

Enviado el: lunes, 25 de julio de 2022 15:56
Para: Carina Romero

Asunto: Fwd: limpieza

Buenos dias Carina

Podras pasarle presupuesto al hermano Fidel.
Te paso copia de los correos que me manda el hermano Fidel.

Gracias

Sandra liménez

Balimsa

De: Fidel Pérez <fperez@lasallevp.es>
Enviado: Thursday, July 21, 2022 9:59:01 AM

Para: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>
Asunto: Re: limpieza

email de GIEM
giemformacionygestion@gmail.com

El jue, 21 jul 2022 a las 9:45, Fidel Pérez (<fperez@Ilasallevp.es>) escribid:
Aqui te mando los datos de la empresa es la misma del afio pasado
tenéis que tener la factura del afio pasado. Seria para el mes de agosto.

La persona responsable de la empresa se llama Sabrina
GIEM SL

Avenida San Fernando 49 bajos Palma (frente a Policia Local)

Tel:687879172

El mié, 20 jul 2022 a las 15:53, Sandra Jimenez (<supervision@balimsa.com>) escribid:

Buenas tardes Hermano

De que fecha a qué fecha estamos hablando? Y necesitaria los datos para pasar el presupuesto y para poder

facturar.

Quedo a la espera de su noticias.

Sandra Jiménez

Balimsa

De: Fidel Pérez <fhere.z‘@lasalleﬁp.és>

Enviado: Wednesday, July 20, 2022 12:16:40 PM

Para: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>
Asunto: limpieza




