Carina Romero 2 [§ﬁ %

De: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Enviado el: domingo, 3 de julio de 2022 21:35

Para: comercial2Z@balimsa.es

Asunto: LA SALLE ;presup? RV: LIMPIEZA MANACOR
Hola Carina

ésupongo que tendremos que pasar presupuesto?
Te lo paso para que lo tengas en cuenta
Gracias

De: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 16:23

Para: Veliska Dimov <veli@balimsa.com>; Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Antonia Morro
<contabilidad@balimsa.com>; Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>; Carmen Bestard
<recursoshumanos2 @balimsa.com>; Alba <alba@balimsa.com>; Leonor Rosello Mir <Irossello@balimsa.com>
Asunto: Re: LIMPIEZA MANACOR

Hola Ernesto,
El lunes por la mafiana pasara.
Buen fin de semana. Un abrazo.

A. Llull
Enviado desde mi iPhone

El 1jul 2022, a las 16:14, Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com> escribio:
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Inicio del mensaje reenviado:

De: Ernesto Civera <gerencia@|asallevp.es>

Fecha: 1 de julio de 2022, 14:22:33 CEST

Para: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Cc: Direccion General Manacor <dirgenmanacor@Iasallevp.es>
Asunto: LIMPIEZA MANACOR
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Hola Angel, disculpa pero necesitariamos para este mes de julio algo de limpieza en
el colegio de Manacor, disculpa no haberte avisado con mas tiempo. Seran unas 4
horas semanales, pero quiero que envies alli a tu encargada del colegio el lunesy
que hable con el director lo que necesita. Un abrazo.




