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Carina Romero
s i o W s

De: Cristina <cristinaruiz@bongrup.es>
Enviado el: viernes, 3 de junio de 2022 12:43

Para: Balimsa Contabilidad

Asunto: RE: Factura n® 1/22/1290 - Gremi Ferrers
Buenas,

Estaba reunida cuando habéis llamado. Hasta el momento, (Mayo) el centro de Gremi Ferrers, se dividia en dos
presupuestos. Solicitamos que quede todo reflejado en uno solo, y este se incluya en la factura mensual, en vez de
los dos que aparecen (n2 B15959 y B15552). Ya que no puedo dar el visto bueno a la factura, si esta no refleja la
realidad de dénde se han ejecutado los trabajos.

Saludos cordiales.

De: Cristina <cristinaruiz@bongrup.es>

Enviado el: viernes, 3 de junio de 2022 10:42

Para: 'Balimsa Contabilidad' <contabilidad2 @balimsa.com>
Asunto: RE: Factura n? 1/22/1290 - Gremi Ferrers

Buenas,

Sigue apareciendo igual. El presupuesto 15552 corresponde a la otra oficina. No ha cambiado. Por favor,
necesitamos nuevo presupuesto de las horas que se realizan ahora en central, y que aparezca modificado
CORRECTAMENTE en la factura.

Saludos.

De: Balimsa Contabilidad <contabilidad2 @balimsa.com>
Enviado el: viernes, 3 de junio de 2022 10:15

Para: 'Cristina’ <cristinaruiz@bongrup.es>

Asunto: RV: Factura n® 1/22/1290 - Gremi Ferrers
Importancia: Alta

Saludos

Carina Romero

%3 Grupo Balimsa i

Contabil

71 75 04 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Cristina <cristinaruiz@bongrup.es>

Enviado el: miércoles, 1 de junio de 2022 9-20
Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Asunto: RV: Factura n21/22/1290 - Gremi Ferrers
Importancia: Alta

Buenos dias Antonia,

Hemos comentado el tema con Merche, y nos indica que ella continud haciendo la hora del departamento Técnico,
en la central. Entendemos que ha sido un malentendido y las horas estédn hechas, por lo que no procede el abono
solicitado. Lo que si hara como ha ido haciendo este mes, 3 horas en oficina.

Ruego modifiquéis la factura, con el concepto correspondiente, pues no la puedo pasar con la descripcidn de una
oficina que no tenemos ya, por favor.

Gracias de antemano y saludos cordiales.

De: Cristina <cristinaruiz@bongrup.es>

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 7:59

Para: 'Antonia Morro' <contabilidad@balimsa.com>
Asunto: RV: Factura n? 1/22/1290 - Abono Gremi Ferrers, 29
Importancia: Alta

Buenos dias,

En la factura adjunta, se nos cobra la limpieza del Dpto. Técnico, que dimos de baja el mes pasado. Gremi Ferrers,
29. Rogamos nos remitan abono del mismo por favor.

Gracias de antemano y saludos cordiales.

De: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2022 16:57
Para: info@bongrup.es; cristinaruiz@hbongrup.es
Asunto: Factura n® 1/22/1290

Buenas tardes,
Adjunto le remito factura por servicios de limpieza.

Para cualquier duda, rogamos contacten por mail a contabilidad2@balimsa.com

Saludos



