Carina Romero

De:
Enviado el:
Para:

CcC:
Asunto:

Gracias Clara.
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David Herrero Caballero <dherrero@haya.es>

miércoles, 6 de abril de 2022 18:12 N2\ N
Carina Romero \.\\\&7 (((oseu/

Clara Sunyer Navarro
RE: CP GERMANS LUMIERE 3: contrato limpieza en el edificio Closell

Buenas tardes Carina,

Acabo de mirar el contrato y veo que figuran los dos edificios Closell y Lleret. Lleret sigue igual, sdlo se ha
constituido CCPP en Closell, por lo que tendriamos que separar ambos edificios, ya que Lleret lo seguiremos
pagando nosotros y Closell pasara a depender de la CCPP.

Un saludo,
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David Herrero Caballero
Rental Asset Management

Haya Real Estate

C/ Medina de Pomar, 27 28042 Madrid
+34 660 356 322

dherrero@haya.es www.haya.es

De: Clara Sunyer Navarro <csunyer@geniusasesores.com>

Enviado el: miércoles, 6 de abril de 2022 14:09

Para: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>

CC: David Herrero Caballero <dherrero@haya.es>

Asunto: Re: CP GERMANS LUMIERE 3: contrato limpieza en el edificio Closell

Buenos dias Carina,

Recibido, agradeceria me envies las facturas del primer trimestre sélo del edificio Closell pues entiendo que el
Edificio Lleret es otro diferente, verdad?

gracias

Clara Sufier - Dpto. mntto. y atencidn al cliente
csunyer@geniusasesores.com - Www.geniusasesores.com

Nuestro objetivo, su tranquilidad
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