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=

De: Leonor Fernandez

Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2022 11:53

Para: Antonia Morro; Carina Romero

Asunto: RV: Subsanacion de error en facturacion del servicio de limpieza

Buenos dias,

Os reenvio respuesta de Cati Pericds, de Adalmo. En otro correo me dice que adn no facturemos las horas no
facturadas, que esperemos a que las revise.

El presupuesto se le puede enviar ya.
Un saludo,

Leonor Fernandez
BALIMSA

De: Adalmo Cati Pericas <cpericas@adalmo.com>

Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2022 8:33

Para: Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com>

Asunto: Re: Subsanacién de error en facturacion del servicio de limpieza

Buenos dias Leonor
No he tenido tiempo de revisarlas pero creo que son correctas las horas.

Por eso necesito que nos pases el presupuesto ampliando a 4h las que tienen que hacer en
SES VELES
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