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De: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 12:33
Para: comercial2@balimsa.es
Asunto: RE: Solicitud presupuesto optica Sindicat

Hola Carina,

Es cliente nuestro y hace afios les haciamos la limpieza de cristales y barreras. Pero me ha dicho
Isa que hace muchos afios...

Hay que pasarles el siguiente presupuesto:
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@ Limpieza de cristales cara exterior de los 5 escaparates mas letreros 2 horas cada 15 dias.
@Limpieza de barreras metalicas de los 5 escaparates 2 horas al mes.> _Zex¢ ||\ = ML /’ 1
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Gracias

De: comercial2@balimsa.es <comercial2@balimsa.es>
Enviado el: martes, 11 de enero de 2022 9:30

Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
Asunto: RE: Solicitud presupuesto optica Sindicat

Buenos dias,
¢No estés de vacas? Deja el correo y no me des mas trabajo! Jajaja
Los correos parece ser que se extravian cuando yo no estoy...sin comentarios...

En relacidn a las solicitudes de presupuestos que entran: las que pueden esperar, son las que te envio y, las que no
pueden esperar, las remito segln indicaciones de Angel (ya he derivado unas cuantas a Manuel).

De todas formas, cuando vuelvas, chequeamos las visitas pendientes si quieres.

Disfruta de las vacaciones!

Carina Romero
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccian de correo electronico, serén tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacién: consentimiento del interesado
o gjecucién de un contrate. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serdn comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificacidn y supresion de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacidn escrita, a la direccién Camf
Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima ~ Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Tlles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
info@balimsa,com . Mds informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podré presentar una reclamacién ante la
autoridad de control en www.aeod.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacidn confidencial sometida a secreto
profesional. No estd permitida su comunicacién, reproduccion o distribucidn sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
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De: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
Enviado el: lunes, 10 de enero de 2022 17:27

Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: RE: Solicitud presupuesto optica Sindicat

Hola Carina,

Mal asunto si se extravian los mails... yo vuelvo al trabajo el martes 18, si pueden esperar
perfecto. Pero si no pueden esperar, le he pegado un vistazo por Google maps y tienen 5
escaparates de cristal que son faciles de hacer por la cara exterior, lo de las barreras metalicas ya
no se como [o van a poder limpiar porque necesitaran karcher y tendran que pillar de la tienda por
lo que tendran que tener las barreras bajadas mientras que ellos las van limpiando...

Mejor si se esperan y lo voy a ver personalmente...

De: comercial2 @balimsa.es <comercial2 @balimsa.es>
Enviado el: lunes, 10 de enero de 2022 12:32

Para: natalia@opticasindicat.com

CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
Asunto: RV: Solicitud presupuesto optica Sindicat

Buenos dias Natalia,

En primer lugar, me gustaria disculparme, ya que el mail de dia 31/12/21, se debi6 de extraviar y no tenia constancia
de esta peticion de servicio.

Y, en segundo lugar, he de comentarte que nuestro comercial esta semana se encuentra de vacaciones, con lo cual,
la visita tendréd que coordinarse para la préxima semana. Yo lo pongo en copia para que en cuanto llegue el lunes
17/01 pueda confirmaros el dia de visita.

Un saludo,

Carina Romero
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De: Compras Logistica <Compras@balimsa.com>
Enviado el: lunes, 10 de enero de 2022 11:11
Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: Solicitud presupuesto optica Sindicat

De: Natalia - Optica Sindicat <natalia@opticasindicat.com>
Enviado el: lunes, 10 de enero de 2022 10:49

Para: Compras Logistica <Compras@balimsa.com>
Asunto: RV: presupuesto




De: Natalia - Optica Sindicat <natalia@opticasindicat.com>
Enviado el: viernes, 31 de diciembre de 2021 11:13

Para: 'comercial2@balimsa.com' <comercial2 @balimsa.com>
Asunto: presupuesto

Buenas tardes. Les enviamos este correo para pedir presupuesto sobre la limpieza de cristales exteriores.
Seria un dia a la semana y limpieza de barreras una al mes.

Esperamos su contestacion.
Un saludo, Natalia

Optica sindicat
Via sindicat,7
07002-Palma
Tel. 971.716.273






