BisoR

comercial2@balimsa.es

De: Brisa Gonzélez <operaciones1@balimsa.com>
Enviado el: lunes, 22 de noviembre de 2021 13:23

Para: COMERCIAL2@BALIMSA.ES

Asunto: RV: solicitud de presupuesto

De: Matias Rubi Amengual <mrubi@presib.caib.es>
Enviado el: lunes, 22 de noviembre de 2021 13:03
Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>
Asunto: RE: solicitud de presupuesto

Hola Isabel,

9:00 h. a 12:00 h. y una limpiadora de
AN6Z€ (<

L

Se tendria ampliar una hora mas, serian 2 Iimpiet_doraside
12:00 h. a 15:00 h. En total serian 9 horas. X(\{H =

Un saludo
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Maties Rubi Amengual

Cap del Negociat III

Gabinet de la Presidencia

Presidéncia del Govern de les Illes Balears
C. de la Llotja, 3

07012 Palma

Tel. 971 177 100 Ext. 69574

A/e mrubi@presib.caib.es

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrdnico y cualquier fichero anexo a él,
contiene informacidn confidencial dirigida exclusivamente a la persona destinataria.
Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucion a terceros sin la previa autorizacion
escrita de la persona remitente. En caso de haber recibido este correo electrénico por
error, se ruega lo notifique inmediatamente y lo reenvie a la direccidén electrdnica de la
persona remitente.

AVIS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest correu electronic i qualsevol fitxer annex a ell,
conté informacid confidencial dirigida exclusivament a la persona destinataria. Queda
prohibida la seva divulgacid, copia o distribucié a tercers sense la prévia autoritzacio
escrita de la persona remetent. En cas d'haver rebut aquest correu electronic per error,
es prega ho notifiqueu immediatament i el reenvieu a l'adrega electronica de la persona
remetent.

————— "Brisa Gonzéalez" <operacionesl@balimsa.com> escribio: -----
Para: "Matias Rubi Amengual" <mrubi@presib.caib.es>

De: "Brisa Gonzalez" <operacionesl@balimsa.com>

Fecha: 22/11/2021 11:50

Cc: "COMERCIAL2@BALIMSA.ES" <COMERCIAL2@BALIMSA.ES>

Asunto: RE: solicitud de presupuesto

Buenos dias

Pongo en copia al Dpto. Comercial para que le envien lo antes posible el presupuesto solicitado.
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Estamos revisando el tema de la plataforma OCAE para actualizar la documentaciéon caducada y
preparamos personal.

Gracias, un saludo.

Isabel Gonzdlez

ﬁ GrUpO BOIlmSO Dpto. Operaciones

% 971 75 04 24

De: Matias Rubi Amengual <mrubi@presib.caib.es>
Enviado el: lunes, 22 de noviembre de 2021 11:47
Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>
Asunto: solicitud de presupuesto

Buenos dias Isabel,

Nos podrias presupuestar el servicio de limpieza del hall y la sala de reuniones del
primer piso de la antigua sede de la Autoridad Portuaria, c. Moll Vell, 3 de Palma,
para el proximo 24 de Noviembre de 2021. El acto sera a las 12 h. y durard
aproximadamente 2 horas

Los servicios que solicitamos son:

2 personas de 10-12 h.
1 persona de 12-15 h.

Nuestros datos son:

Presidéncia de les Illes Balears
C. de la Llotja, 3
07012 Palma de Mallorca

CIF: S-0711001-H



