ComEras Logistica _ _ RISKSRQ(2=2 ‘a_)

De: comercial2@balimsa.es

Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2021 13:22
Para: Compras Logistica

Asunto: RV: Presupuesto B15858 (12 rev) - CEP Llevant

Carina Romero
Dpto. Comercial
Telf/Fax: 971 7504 24

%3 Grupo Balimsa

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccidn de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccién de correo electrénico, serdn tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicabies. Legitimacidn: consentimiento del
interesade o efecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serdn comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamas que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicidn a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccién Cami Vell de Bunyola, 43 - Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Paima de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo
electrénico infe@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Sl considera gue el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www,aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacidn confidencial sometida a secreto
profesional. No estd permitida su comunicacion, reproduccién o distribucidn sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Antonia Llabrés <allabres@cepmanacor.cat>
Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2021 13:18
Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: Re: Presupuesto B15858 (12 rev) - CEP Llevant

Rogamos nos remitan el presupuesto: B15858 dirigido a:
CEP MANACOR

MARGALIDA BARCELO

Passeig dAntoni Maura, 87

Manacor

Disculpen las molestias.

El lun, 27 sept 2021 a las 12:29, <comercial2 @balimsa.es> escribio:

Buenos dias,

Le envio presupuesto para la limpieza puntual de 3 aulas de sus instalaciones sitas en Manacor.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias



