COMERCIAL2@BALIMSA.ES Bl Sgagr (2 = )

De: Gustavo Ariel Abatedaga <gustavo.abatedaga@w2m.com>
Enviado el: lunes, 8 de marzo de 2021 11:32

Para: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES

cc: Brisa Gonzélez; Vel

Asunto: ' RE: Presupuesto B15698 (12 rev) - World 2 Meet

Buenas,

El presupuésto debe ser de 39 horas segun convenio limpieza.

(. <X - Wl ) cay
Saludos. i W )

Gustavo Abatedaga | Purchasing & General Services Manager
gustavo.abatedaga@w2m.com

Edificio W2M. ¢/ General Riera 154 | ES07010 Palma de Mallorca | Google maps location
T. (+34) 971 594 100 (ext 1097) Mdv. (+34 664 516 800) www.w2m.com

Considere el efecto sobre el Medioambiente antes de imprimir este mensaje.

Please consider the environment before printing this mail.

Aviso Legal / Legal Notice

PLEASED = YOU

De: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES <COMERCIAL2 @BALIMSA.ES>

Enviado el: lunes, 8 de marzo de 2021 10:07

Para: Gustavo Ariel Abatedaga <gustavo.abatedaga@w2m.com>

CC: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Veli <veli@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto B15698 (12 rev) - World 2 Meet

ATENCION: Este correo contiene archivos adjuntos y el remitente es externo a la organizacion. Asegurese antes de abrirlos de que son seguros.
WARNING: This email contains attachments and the sender is outside the organization. Make sure before opening that they are trusted.

Buenos dias Gustavo,

El departamento de operaciones me confirma que el servicio no se ha puesto en marcha todavia.
A dia de hoy no hemos recibido la aceptacion del presupuesto adjunto enviado el 19/02/21.
Atentamente,

Carina Romero



Dpto. Comercial
Telf/Fax: 971 75 04 24

#3 Grupo Balimsa

AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de correo electrénico, incluidos los ficheros
adjuntos, es confidencial y estad protegido por el articulo 18.3 de la Constitucidn Espafiola, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Este
correo esta dirigido sélo a la persona o entidad a la que se remite y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Cualquier revisién
no autorizada, uso, divulgacién o distribucion estd prohibida. Si usted no es el destinatario, por favor, pdngase en contacto con el remitente
por correo electrdnico de respuesta y destruya todas las copias del mensaje original. Si usted es el destinatario, pero no desea recibir
comunicaciones a través de este medio, por favor, notifiquelo al remitente inmediatamente.

De: Gustavo Ariel Abatedaga <gustavo.abatedaga@w2m.com>
Enviado el: viernes, 5 de marzo de 2021 14:33

Para: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES

Asunto: RE: Presupuesto B15698 (12 rev) - World 2 Meet

Buenos dias,
Esto estd tramitado? Chari debe estar a 39 hs
Gracias

Saludos

Gustavo Abatedaga | Purchasing & General Services Manager
gustavo.abatedaga@w2m.com

kLo ameeT

Edificio W2M. ¢/ General Riera 154 | ES07010 Palma de Mallorca | Google maps location
T. (+34) 971 594 100 {ext 1097) Mov. (+34 664 516 800) www.w2m.com

Considere el efecto sobre el Medioambiente antes de imprimir este mensaje.

Please consider the environment before printing this mail.

Aviso Legal / Legal Notice

PLEASED YOU

De: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES <COMERCIAL2 @BALIMSA.ES>
Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2021 13:23

Para: Gustavo Ariel Abatedaga <gustavo.abatedaga@w2m.com>
Asunto: Presupuesto B15698 (12 rev) - World 2 Meet

ATENCION: Este correo contiene archivos adjuntos y el remitente es externo a la organizacion. Asegurese antes de abrirlos de que son seguros.
WARNING: This email contains attachments and the sender is outside the organization. Make sure before opening that they are trusted.

Buenos dias,



