COMERCIAL2@BALIMSA.ES BIS2U (I rer)

De: Fincas Isern <info@fincasisern.com>
Enviado el: miércoles, 29 de enero de 2020 14:33
Para: COMERCIALZ @BALIMSA.ES

Asunto: RE: Presupuesto B15211 - C. P. Jupiter, 6
Perdonadme,

Resulta que lo quieren de dos horas cada semana, me lo podéis enviar .

Gracias anticipadas, reciba cordial saludo.

CARMEN ALVAREZ
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La informacién contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde MIGUEL ANGEL ISERN ESTELA, es
confidencial/privilegiada y estd destinada a ser leida sélo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos
que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de MIGUEL ANGEL ISERN ESTELA y que siempre y
cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrad ejercer sus derechos de acceso, rectificacion,
limitacién de tratamiento, supresion, portabilidad y oposicion/revocacion, en los términos que establece la
normativa vigente en materia de proteccion de datos, dirigiendo su peticion a la direccion postal PLAZA WEYLER, 2 -
19-1907001, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) o bien a través de correo electronico info@fincasisern.com

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario sefialado, el empleado o el agente responsable de entregar el
mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicacion por error, le informamos que estd totalmente prohibida, y
puede ser ilegal, cualquier divulgacién, distribucion o reproduccidn de esta comunicacion, y le rogamos que nos lo
notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la direccion arriba mencionada. Gracias.

De: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES <COMERCIAL2 @BALIMSA.ES>
Enviado el: miércoles, 29 de enero de 2020 12:27

Para: info@fincasisern.com

Asunto: Presupuesto B15211 - C. P. Jupiter, 6

Buenos dias,

Le envio presupuesto, para el incremento de jornada del actual servicio de mantenimiento de limpieza de su
comunidad de propietarios sita en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,

Carina Romero
Dpto. Comercial
Telf/Fax: 971 7504 24
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