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comercial2@balimsa.es

De: David Ortin Gracia <david.ortin@comsa.com>

Enviado el: viernes, 15 de octubre de 2021 13:28

Para: comercial2@balimsa.es

CC: Leonor Fernandez; Antonia Morro

Asunto: RE: Presupuesto B15865 - Comsa (servicaixa)

Datos adjuntos: DO-ECIB-MF21-008.pdf

 

Buenos días Carina, 

 

Confirmamos aceptación del presupuesto de 356,00 € + IVA. Adjunto al correo veréis la comanda. 

 

Tal como he confirmado con Leonor, se realizará el lunes 18/10/2021 a partir de las 10:30h. 

 

Añado el comentario al ser el primer pedido / comanda: las facturas nos las tenéis que enviar por email según las 

instrucciones que se indican en la propia comanda: 

 

 

Gracias, 

 

¡Un saludo! 

 

David Ortín Gracia 
Tècnic Departament FM 
Delegació Facilities Management 

  

 
  
C./ Vallés, 2 - Pol. Ind. Almeda 
08940 Cornellà de Llobregat 
Telèfon : 93.480.91.50 
Mòbil :     699.185.761     
david.ortin@comsa.com 
www.comsaservice.com 
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Aquest missatge i els arxius adjunts va dirigit exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial. No està permesa la seva reproducció o 

distribució sense l'autorització expressa de COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.. Si vostè no és el destinatari final si us plau, elimini-ho i informi'ns per 

aquesta via. 

Este mensaje y cualquier archivo adjunto va dirigido exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial. No está permitida su 

reproducción o distribución sin la autorización expresa de COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo 

e infórmenos por esta vía. 

This message and any attached file are intended exclusively for the addressee, and it may be confidential. You are not allowed to copy or disclose it without 

COMSA SERVICE' FACILITY MANAGAMENT, S.A.U.s prior written authorization. If you are not the intended recipient please delete it from your system and notify 

us by e-mail. 

 

De: comercial2@balimsa.es <comercial2@balimsa.es>  

Enviado el: viernes, 15 de octubre de 2021 12:46 

Para: David Ortin Gracia <david.ortin@comsa.com> 

CC: Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com> 

Asunto: Presupuesto B15865 - Comsa (servicaixa) 

 

Buenos días, 

 

Le envío presupuesto para la limpieza profunda inicial de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca. 

 

En caso de aceptación, necesitaríamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto. 

 

Aprovechamos la ocasión para recordarles que el departamento de contabilidad sigue sin recibir el nº de pedido 

para poder emitir la factura del mes de septiembre (adjunto mail). 

 

Gracias 

Atentamente, 

 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus 
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros 
productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del interesado 
o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos 
de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección Camí 
Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electrónico 
info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la 
autoridad de control en www.aepd.es 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, 
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 

 


