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Carina  Romero

De: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>

Enviado el: viernes, 24 de junio de 2022 10:32

Para: Carina  Romero

CC: Mantenimiento Illes Balears; Tamara Suarez Cerdá

Asunto: RV: Presupuesto A2576 - Mercadona (Taller Son Oms)

Datos adjuntos: A2576 - Mercadona (Taller Son Oms).pdf

MD8 Aceptación presupuesto- AVANZA. 
 
A/A AVANZA 
  
Sirva el presente correo como ACEPTACIÓN DE LOS PRECIOS de los presupuestos 
adjuntos, (a falta de confirmar dicho trabajo con el Coordinador correspondiente) ampliando en 
realición el contrato para la obra firmado a la que éste pertenece. A excepción de este 
presupuesto adjunto, el contrato firmado al que pertenece esta obra, continua plenamente vigente 
entre las partes. 
 
Destacar que tal y como es habitual las mediciones en algunos conceptos son estimadas y que 
su facturación se ajustará a lo realmente ejecutado.  
  
Procedemos a cargar el presupuesto/partida/s al sistema, para la posterior certificación de los 
correspondientes Coordinadores. 
Un saludo 
  
MIGUEL ANGEL CARBONELL SORIANO 
Gerente de Contratación y Obra 
Madrid e Islas Baleares 
Dpto. de Obras y Expansión O.10 
683.449.997 | Ext: 55219  
mcarboso@mercadona.es 
 

De: Mantenimiento Illes Balears <mantobal@mercadona.es>  

Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 11:56 

Para: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>; Tamara Suarez Cerdá 

<tasuarez@mercadona.es> 

CC: Juan Carlos Escobar Matamoron <jescobar@mercadona.es> 

Asunto: RV: Presupuesto A2576 - Mercadona (Taller Son Oms) 

 

A/A Miguel A. Carbonell. 
 
Buenos días, te paso presupuesto para su aceptación de la limpieza puntual de 20 
carros del C-1849 Taller Son Oms. 
 
Gracias, un saludo. 
 
Juan C.Escobar 

Coord.Mnto I.Balears  
Telf 609 682 565 
Ext 52638 
mantobal@mercadona.es  
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De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>  

Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 11:53 

Para: Mantenimiento Illes Balears <mantobal@mercadona.es> 

Asunto: Presupuesto A2576 - Mercadona (Taller Son Oms) 

 

Buenos días, 

 

Le envío presupuesto para la limpieza puntual de 20 carritos aproximadamente, de sus instalaciones sitas en Palma 

de Mallorca. 

 

En caso de aceptación, necesitaríamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto. 

 

Gracias 

Atentamente, 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus 
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros 
productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del interesado 
o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos 
de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección Camí 
Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electrónico 
info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la 
autoridad de control en www.aepd.es 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, 
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 


