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comercial@balimsa.com

De: Daniel Martin [danielmartin@seresma.com]
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2011 9:52

Para: comercial@balimsa.comcomercial@balimsa.com
Asunto: Re: Presupuesto B8957
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E1 04/04/2011, a las 9:22, <comercial@balimsa.com> <comercial@balimsa.com> escribié:

Si pudiera enviarme la imagen un poco mas grande se veria un poco mejor.
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BALIMSA

Tel.yfax: +34971750424

e-mail: comercial@balimsa.com
web: http://www.balimsa.com

De: Daniel Martin [mailto:danielmartin@seresma.com]
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2011 9:14



