comercial2@balimsa.es

De: comercial2@balimsa.es

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 9:19

Para: Angel Llull Navarro; Leonor Rosello Mir; Antonia Morro; Brisa Gonzalez; Isabel
Gonzalez; Veliska Dimov; Miguel; ‘Alba Llull'

Asunto: Aceptacion Presupuesto B15902 - Grupo Mayores Melia Hotels International

Datos adjuntos: B15902 - Grupo Mayores Melia Hotels International.pdf; B15902 calculo.pdf

Carina Romero
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De: Gamundi, Tomeu <tomeu.gamundi@melia.com>

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 8:34

Para: comercial2@balimsa.es

CC: Veli Dimova (veli@balimsa.com) <veli@balimsa.com>; Tarongi, Francisco <francisco.tarongi@melia.com>;
Batanero Girbau, Joaquin <joaquin.batanero@melia.com>

Asunto: RV: Presupuesto B15902 - Grupo Mayores Melia Hotels International

Buenos dias

Valga nuestra respuesta como aceptacion del presupuesto

en la factura tiene que aparecer el cliente “Melia Hotels International” no el “grupo mayores Melia Hoteles”
Indicarnos por favor fecha programada ya que no siempre esta el operario para daros acceso

Gracias

Tomeu

De: comercial2@balimsa.es <comercial2@balimsa.es>

Enviado el: viernes, 3 de diciembre de 2021 12:45

Para: Gamundi, Tomeu <tomeu.gamundi@melia.com>

Asunto: Presupuesto B15902 - Grupo Mayores Melia Hotels International

CAUTION: This email originated from outside your organization. Exercise caution when opening attachments or on clicking
links from unknown senders.
Buenos dias,



Le envio presupuesto para la limpieza puntual de almacén (estanterias) de sus instalaciones sitas en Palma de
Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Caring Romero
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http://www.melia.com/
Ofertas exclusivas y garantia del mejor precio online.
Exclusive special offers and best online rate guarantee.

ADVERTENCIA LEGAL:
El contenido de este mail es confidencial y dirigido Unicamente a su destinatario. Para acceder a su clausula de privacidad completa pulse aqui.

LEGAL ADVISORY:
This message is confidential and intended only for the person or entity to which it is addressed. In order to read its privacy policy click here.



