comercial2@balimsa.es

De: Juan Antonio Navarro Tejeda <janavarro@presib.caib.es>
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 12:48

Para: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES

cc: Joaquin Marin Portugués; Leonor Fernandez

Asunto: Re: Presupuesto B15603 (12 rev) - C? Presidencia

Buenos dias,

Se acepta presupuesto con N© PRESUPUESTO: B15603 (1@ rev) de FECHA: 13/11/2020 presentado
por Uds, para la realizacion del mantenimiento bimestral de bacteriostaticos y mantenimiento mensual
de ambientadores existentes en las dependencias del Consolat.

Comentarles que en su presupuesto especifican que disponemos de 5 ambientadores Airscent Breeze
blanco Punchy y en realidad son 7.

Entendemos que el precio unitario de estos ambientadores no varia por lo que el presupuesto se
incrementaria en dos unidades mas con el Iva correspondiente: lo que supondria un total de 1.836,78
Euros (IVA Incluido).

Para facilitar los tramites de pago les agradeceriamos que facturasen a traves de FACE
bimestralmente, y que en cada visita aportasen el albaran correspondiente para un mejor control.

Por ultimo recordarles que estas facturas no se deben refernciar al contrato de limpieza que iniciamos
con su empresa el mes proximo ( una factura aparte).

Quedo a la espera de su confirmacion.
Gracias de antemano.

Juan A. Navarro Tejeda

Cap del Servei de Seguretat

Gabinet de la Presidencia

Presidéncia de les Illes Balears

Tel. 971 17 71 00 (ext. 92679) Mobil 647 34 86 79

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico y cualquier fichero anexo a él,
contiene informacion confidencial dirigida exclusivamente a la persona destinataria.
Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucion a terceros sin la previa autorizacion
escrita de la persona remitente. En caso de haber recibido este correo electrénico por
error, se ruega lo notifique inmediatamente y lo reenvie a la direccién electrénica de la
persona remitente.

AVIS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest correu electrénic i quasevol fitxer annex a ell,
conté informacio confidencial dirigida exclusivament a la persona destinataria. Queda
prohibida la seva divulgacid, copia o distribucié a tercers sense la prévia autoritzacio
escrita de la persona remetent. En cas d'haver rebut aquest correu electronic per error,
es prega ho notifiqueu immediatament i el reenvieu a I'ddreca electronica de la persona
remetent.

----- <COMERCIAL2@BALIMSA.ES> escribié: -----

Para: <janavarro@presib.caib.es>, <jmarin@presib.caib.es>
De: <COMERCIAL2@BALIMSA.ES>

Fecha: 13/11/2020 14:01

Cc: "Leonor Fernandez" <calidad@balimsa.com>

Asunto: Presupuesto B15603 (1@ rev) - C@ Presidencia
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Buenos dias,

Le envio presupuesto para el mantenimiento bimestral de bacteriostaticos y mantenimiento mensual
de ambientadores, para sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias

Atentamente,

Carina Romero
Dpto. Comercial

Telf/Fax: 971 75 04 24
%3 Grupo Balimsa

AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de correo electrdnico,
incluidos los ficheros adjuntos, es confidencial y esta protegido por el articulo 18.3 de la Constitucién Espafiola,
gue garantiza el secreto de las comunicaciones. Este correo esta dirigido sélo a la persona o entidad a la que se
remite y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Cualquier revisidon no autorizada, uso, divulgacion
o distribucion esta prohibida. Si usted no es el destinatario, por favor, pdngase en contacto con el remitente por
correo electrénico de respuesta y destruya todas las copias del mensaje original. Si usted es el destinatario, pero
no desea recibir comunicaciones a través de este medio, por favor, notifiquelo al remitente inmediatamente.
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