Carina Romero

De: Carina Romero

Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2022 10:42

Para: Leonor Rosello Mir; Angel Llull Navarro; Antonia Morro; Brisa Gonzalez; Isabel
Gonzalez; Alba; Operaciones2; PEDRO PORRAS

Asunto: Aceptaciéon Presupuesto B15966 - Hotel Alea Mix

Datos adjuntos: B15966 - Hotel Alea Mix.pdf; B15966 calculo.pdf

Carina Romero

%3 Grupo Balimsa | opes.coneria

R 9717504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Gustavo Ariel Abatedaga <gustavo.abatedaga@w2m.com>

Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2022 10:25

Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>; Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
CC: Francisco Caballero Castell <francisco.caballero@hotelalea.com>; Barbara Kunz Pifieiro
<barbara.kunz@hotelalea.com>

Asunto: RV: Presupuesto B15966 - Hotel Alea Mix

Buenas,

Segln comentamso ok v2 b2 presupuesto a ejecutar martes 17 a las 08 hs
HOTEL ALEA -

Gracias

| Purchasing & General Services Manager
gustavo.abatedaga@w2m.com

a2meeT

Edificio W2M. ¢/ General Riera 154 | ES07010 Palma de Mallorca | Google maps location
T.(+34) 971 594 100 Mv. (+34 664 516 800) www.w2m.travel

Considere el efecto sobre el Medioambiente antes de imprimir este mensaje.
Please consider the environment before printing this mail.

Aviso Legal / Legal Notice




De: Gustavo Ariel Abatedaga

Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2022 10:04

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>; PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
CC: Barbara Kunz Pifieiro <barbara.kunz@hotelalea.com>; Francisco Caballero Castell
<francisco.caballero@hotelalea.com>

Asunto: RE: Presupuesto B15966 - Hotel Alea Mix

Buenas Pedro,
seglin comentamos por teléfono, confirmar que podéis realizar los trabajos antes del dia 20/05
Gracias

Saludos

| Purchasing & General Services Manager
gustavo.abatedaga@w2m.com

2meeT

Edificio W2M. ¢/ General Riera 154 | ES07010 Palma de Mallorca | Google maps location
T.(+34) 971 594 100 Mv. (+34 664 516 800) www.w2m.travel

Considere el efecto sobre el Medioambiente antes de imprimir este mensaje.
Please consider the environment before printing this mail.

Aviso Legal / Legal Notice

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: martes, 3 de mayo de 2022 12:51

Para: Gustavo Ariel Abatedaga <gustavo.abatedaga@w2m.com>
CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: Presupuesto B15966 - Hotel Alea Mix

No suele recibir correos electrénicos de comercial2@balimsa.com. Por qué esto es importante

ATENCION: Este correo contiene archivos adjuntos que pueden contener cédigo malicioso y el remitente es externo a la organizacion. Asegurese antes de abrirlos de
que son seguros.
WARNING: This email contains attachments and may contain malicious code. The sender is outside the organization. Make sure before opening that they are trusted.

Buenos dias,
Le envio presupuesto para la limpieza puntual de cristales de sus instalaciones sitas en Arenal.
En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Carina Romero

;j Grupo BO[ImSO Dpto. Comercial

R 9717504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.



info@balimsa.com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion ante la
autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacidn confidencial sometida a secreto

profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.



