
1

Carina  Romero

De: Antonio Casimiro Castillo Alonso <casimiro@mercadona.es>

Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2023 16:09

Para: Carina  Romero

CC: Gerardo Rondo Polo

Asunto: C-2563 Avda. Argentina _ Conformidad Avanza

Datos adjuntos: Z-11 Avanza C-2563 Avda Argentina 2023_03_03.pdf

A/A.. Carina Romero 

C/C.. Gerardo Rondo 

 

C-2563 Avda. Argentina _ Conformidad Avanza 

 

Buenas tardes, Carina. 

 

Adjunto plantilla en PDF. Cuando te envío plantilla en PDF es porque doy conformidad al presupuesto, la tienda ya 

dispone de la plantilla y en 1-2 días te lo dejamos cargado en el sistema. 

 

Gerardo, esta plantilla también sería para la tienda. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Un saludo 

 

Antonio Castillo Alonso 

Contratación Obras y Mantenimiento. 

Madrid Capital, Baleares y Cuenca. 

Tfno: 669 727 669  

"casimiro@mercadona.es" 

 

 

 

Los datos personales intercambiados entre las Partes para posibilitar la prestación de los Servicios y/o suministro 

serán tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de la relación de 

prestación de Servicios/suministro concertada, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de la relación 

contractual conservándose los datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que 

prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Las partes se comprometen a trasladar a los titulares 

de los datos facilitados esta formación, así como a indicarles que podrán dirigirse por escrito a los respectivos 

domicilios de facturación para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación. Puede 

contactar con el DPO de Mercadona en dpo@mercadona.es . 
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-----Mensaje original----- 

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>  

Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2023 13:01 

Para: Antonio Casimiro Castillo Alonso <casimiro@mercadona.es> 

CC: Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es>; Tamara Suarez Cerdá <tasuarez@mercadona.es>; Yolanda 

Escudero <yolandaeh@balimsa.com> 

Asunto: Pto. A2896 - Mercadona (C-2563) 

 

Buenos días, 

 

Le envío presupuesto para la limpieza puntual de rejillas de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca. 

 

En caso de aceptación, necesitaríamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto. 

 

Gracias 

Atentamente, 

 

Carina Romero 

Dpto. Comercial 

971 750 424 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you 

need to do it.  

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento 

(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados 

bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros productos 

y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. 

Legitimación: consentimiento del interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no 

serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, 

mediante notificación escrita, a la dirección Camí Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono 

Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electrónico info@balimsa.com 

. Más información en 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.balimsa.es%2F&data=05%7C01%7Ccasi

miro%40mercadona.es%7Ce3c55a148af744bcf0be08db1bdef272%7C8f04bc3b38414627b64c594c3c7ddaac%7C0%

7C0%7C638134416892455994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik

1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yhOHjsZQbs49ztQ30gKN0Zl87K72mOysKvpbtL5hx8w%3D&

reserved=0. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 

ante la autoridad de control en 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aepd.es%2F&data=05%7C01%7Ccasimir

o%40mercadona.es%7Ce3c55a148af744bcf0be08db1bdef272%7C8f04bc3b38414627b64c594c3c7ddaac%7C0%7C0

%7C638134416892612216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha

WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r%2Figqvc9jXShxkuKTXmJ5%2B8RDmj8hAUYN8ksBAs%2B6iw%

3D&reserved=0 

 

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 

contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, 

reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario 

final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 

 

-----Mensaje original----- 

De: Antonio Casimiro Castillo Alonso <casimiro@mercadona.es> Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 10:26 

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com> 

CC: Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es> 

Asunto: Z-11 Avanza C-2563 Avda Argentina 2023_03_02 
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A/A.: Carina Romero 

 

C/C.: Gerardo Rondo 

 

Z-11 Avanza C-2563 Avda Argentina 2023_03_02 

 

Buenos días, Carina. 

 

Solicito presupuesto del nuevo trabajo solicitado para este centro, marcado en amarillo. 

 

Por favor, en la celda de la derecha, desglosa el coste indicando nº de horas x €/hora. 

 

Si tienes que utilizar algún medio extra, ruego lo indiques también. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Un saludo 

 

Antonio Castillo Alonso 

Contratación Obras y Mantenimiento. 

Madrid Capital, Baleares y Cuenca. 

Tfno: 669 727 669 

"casimiro@mercadona.es" 

 

 

 

Los datos personales intercambiados entre las Partes para posibilitar la prestación de los Servicios y/o suministro 

serán tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de la relación de 

prestación de Servicios/suministro concertada, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de la relación 

contractual conservándose los datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que 

prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Las partes se comprometen a trasladar a los titulares 

de los datos facilitados esta formación, así como a indicarles que podrán dirigirse por escrito a los respectivos 

domicilios de facturación para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación. Puede 

contactar con el DPO de Mercadona en dpo@mercadona.es . 

 

 

 

 


