Carina Romero

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Aleksandra Czeputkowska <a.czepulkowska@cmteam.net>
viernes, 10 de marzo de 2023 12:52

Carina Romero

Sandra Jimenez

Re: Presupuesto A2865 - Sea Fun Invest, S.L

Me confirmaron hoy que estd pagado el 50%.

Aleksandra Czepulkowska

On 10 Mar 2023, at 12:38, Carina Romero <comercial2@balimsa.com> wrote:

Nie otrzymujesz czesto wiadomosci e-mail z adresu comercial2@balimsa.com. Dowiedz sie, dlaczego jest to wazne

I Caution: This email originated from outside the organization.

Buenos dias Aleksandra,

No hemos obtenido contestacidn a este correo electrénico del jueves 02/03/23.
No hemos recibido la transferencia del 50% de anticipo ni el presupuesto aceptado, éseguis

necesitando el servicio?

Saludos
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you

need to do it.

info@balimsa.com

De: Carina Romero

www.balimsa.es
www.aepd.es

Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 10:35

Para: 'Aleksandra Czeputkowska' <a.czepulkowska@cmteam.net>
CC: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2865 - Sea Fun Invest, S.L

Buenos dias Aleksandra,

Aqui tiene la factura del 50% de anticipo. Una vez realizada la transferencia necesitamos que nos
envien justificante del ingreso bancario.

También necesitariamos que nos enviara copia firmada del presupuesto.

Posteriormente, el departamento de operaciones contactara con usted para coordinar el servicio.

Gracias

<image001.png>

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you

need to do it.



info@balimsa.com www.balimsa.es
www.aepd.es

De: Aleksandra Czeputkowska <a.czepulkowska@cmteam.net>
Enviado el: martes, 28 de febrero de 2023 19:15

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

CC: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>

Asunto: Re: Presupuesto A2865 - Sea Fun Invest, S.L

Hola,

Aceptamos presupuesto. Puedes pasarme factura para pagar 50%?

Datos de facturacidn:

SEA FUN INVEST SL

NIF: B-65838302

Ave. Diagonal No 536

08006 Barcelona

OBRA: VIVIENDA VIOLI 20 - PTO ANDRATX

Un saludo / Best regards / Mit freundlichen GriiBen
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cmT. Hispana S.L. with registered office at Plaza Catalunya 1, Planta 4, 08002 Barcelona.

This e-mail message may contain confidential and/ or privileged information. If you are not an addressee or otherwise authorized to receive this message, you should
not use, copy, disclose or take any action based on this e-mail or any information contained in the message. If you receive this message in error, please immediately
delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. The administrator of your personal contact data is cmT. Sp. z 0.0. The
contact data will be processed for correspondence. A detailed clause: https://www.cmteam.net/en/information-clause/

From: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Date: Wednesday, 15 February 2023 at 13:08

To: Aleksandra Czeputkowska <a.czepulkowska@cmteam.net>
Cc: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>

Subject: Presupuesto A2865 - Sea Fun Invest, S.L

Nie otrzymujesz czesto wiadomosci e-mail z adresu comercial2@balimsa.com. Dowiedz sie, dlaczego jest to wazne

I Caution: This email originated from outside the organization.

Buenos dias,

Le envio presupuesto para la limpieza de fin de obra de su vivienda sita en Andratx.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.
Gracias

Atentamente,
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