Carina Romero

De: icabotpalmer@icabotpalmer.es

Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 13:52
Para: Carina Romero

CC: PEDRO PORRAS

Asunto: RE: Presupuesto A2706 - Sra. Isabel Cabot

Buenos dias Carina,

Acabo de hablar con Sandra, me ha dicho que me ponga en contacto con usted y le explique que no tengo la
impresora bien y no puedo imprimir el presupuesto y mandarselo firmado.

Sandra me ha dicho que, como nos conocemos, no hay problema, que ya lo firmaré cunado vengan a limpiar.

El presupuesto me parece muy bien, y lo acepto integramente.

Espero su llamada para concretar cuando pueden venir a limpiar los cristales de fin de obra.

Si quiere le mando la transferencia del dinero a la cuenta que usted me indique aunque no hayan venido todavia.
Un cordial saludo.

Isabel Cabot

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 10:48

Para: 'icabotpalmer@icabotpalmer.es' <icabotpalmer@icabotpalmer.es>
CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: Presupuesto A2706 - Sra. Isabel Cabot

Buenos dias,
Le envio presupuesto para la limpieza puntual de cristales de sus instalaciones sitas en Cas Catala.
En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Caring REomero
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