Carina Romero

De: Balimsa Contabilidad

Enviado el: viernes, 30 de diciembre de 2022 13:16

Para: '‘Miguel A. Carbonell Soriano’; Juan Carlos Escobar Matamoron; Balimsa
Contabilidad; Angel Llull Navarro

CC: Mantenimiento llles Balears; Yolanda Escudero; Isabel Gonzalez

Asunto: RE: 221221 Presupuesto A2678 (12 rev) - Mercadona (C-4519)

Datos adjuntos: A2678 (12 rev) - Mercadona (C-4519)_firmado.pdf

Buenos dias,

Vemos que en el presupuesto A2678 (12 rev) el precio es por servicio, por lo que el precio no seria modificado y
segun indicaciones de Direccidn no seria necesario modificar dicho presupuesto.

Paso este mail con copia a mi companera Yolanda Escudero y al Dpto de Operaciones para que modifiquen la
frecuencia del servicio que pasara DE MENSUAL A BIMENSUAL.

Saludos y Felices Fiestas
Carina Romero

#J Grupo Balimsa | oet.comeria

X, 971750424

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

info@balimsa.com www.balimsa.es
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De: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>

Enviado el: viernes, 30 de diciembre de 2022 11:45

Para: Juan Carlos Escobar Matamoron <jescobar@mercadona.es>; Balimsa Contabilidad
<contabilidad2@balimsa.com>; Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

CC: Mantenimiento llles Balears <mantobal@mercadona.es>

Asunto: RV: 221221 Presupuesto A2678 (12 rev) - Mercadona (C-4519)

Buenos dias Juan Carlos,
Esto me lo has enviado a mi...

¢ Era al proveedor al que se lo querias enviar?
En un principio, lo que es la frecuencia es cierto que el proveedor pone mensual,
pero el presupuesto seria el mismo, pero lo cobrarian una vez cada dos meses, en

vez de una vez al mes.

Por mi parte es ok,



Pongo copia al Proveedor, para que nos vuelva a pasar presupuesto modificando lo
de “mensual”, por “bimensual’, y que lo tenga en cuenta que sera otra frecuencia.

Un saludo

MIGUEL ANGEL CARBONELL SORIANO
Gerente de Contratacion y Obra

Madrid e Islas Baleares

Dpto. de Obras y Expansion O.10

683.449.997 | Ext: 55219
mcarboso@mercadona.es

De: Juan Carlos Escobar Matamoron <jescobar@mercadona.es>
Enviado el: viernes, 30 de diciembre de 2022 10:09
l Para: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>
CC: Mantenimiento llles Balears <mantobal@mercadona.es>; Luis Emilio Cuadrado Rodriguez
<lcuadrad@mercadona.es>
Asunto: 221221 Presupuesto A2678 (12 rev) - Mercadona (C-4519)

A:  Miguel A. Carbonell
De: Juan Carlos Escobar

Buenos dias, Miguel Angel.
Informarte que después de nuevo presupuesto de los trabajos de Limpieza del

parking -1y -2, que el proveedor nos ha enviado. Vamos a modificar la frecuencia
de limpieza, sera bimensual.

Necesito que me envies de nuevo el presupuesto para aceptarlo.

Estos trabajos se certificaran como: Mantenimiento (Enviaran al centro por el portal)

Juan Carlos Escobar Matamoron
Coord. de Mnto de llles Balears
Telf. 52638 / 609682565

Email: jescobar@mercadona.es
{f’} MERCADONA

De: Coordinador De Planta 4519 <cp4519@mercadona.es>

Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 14:06

Para: Juan Carlos Escobar Matamoron <jescobar@mercadona.es>
Asunto: RE: 221221 Presupuesto A2678 (12 rev) - Mercadona (C-4519)

Para: Juan Carlos Escobar
De: Sala Alvarez

Buenos dias, puedes dar el OK al trabajo, por ahora podemos hacerlo bimensual para ver que tal nos va, y si
debemos rectificar lo vemos.



Un saludo.

De: Juan Carlos Escobar Matamoron <jescobar@mercadona.es>

Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 17:26

Para: Coordinador De Planta 4519 <cp4519@mercadona.es>

CC: Luis Emilio Cuadrado Rodriguez <Icuadrad@mercadona.es>; Miguel A. Carbonell Soriano
<mcarboso@mercadona.es>; Mantenimiento llles Balears <mantobal@mercadona.es>
Asunto: 221221 Presupuesto A2678 (12 rev) - Mercadona (C-4519)

A: Sala Alvarez
C/C: Luis Cuadrado y Miguel Angel Carbonell
De: Juan Carlos Escobar

Buenas tardes.

Nos han vuelto a pasar el presupuesto de limpieza parking cubierto, informandome
que el antiguo presupuesto estaba equivocado y solo contemplaba la limpieza de
una planta.

A mi me parece que la frecuencia mensual es demasiado por el coste que nos
piden ahora, yo lo pasaria a bimensual o trimestral. Tu diras.

Necesito que me envies el OK a los trabajos solicitados, coste y frecuencia que
elijas.

Estos trabajos se certificaran como: Mantenimiento (Enviaran al centro por el portal)

Juan Carlos Escobar Matamoron
Coord. de Mnto de llles Balears
Telf. 52638 / 609682565

Email: jescobar@mercadona.es
- MERCADONA

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 12:08

Para: Juan Carlos Escobar Matamoron <jescobar@mercadona.es>; Miguel A. Carbonell Soriano
<mcarboso@mercadona.es>

CC: Tamara Suarez Cerda <tasuarez@mercadona.es>; Yolanda Escudero <yolandaeh@balimsa.com>
Asunto: Presupuesto A2678 (12 rev) - Mercadona (C-4519)

Buenos dias,
Le envio presupuesto para el mantenimiento de limpieza del parking de sus instalaciones sitas en Inca.
En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,



g Carina Romero
"J Dpto. Comercial
_%rupo Balimsa | &, 972750424

é Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electrénico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcion de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacidn, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacion
escrita, a la direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castell, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un
mensaje al correo electrénico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.



