Carina Romero

De: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>
Enviado el: lunes, 27 de junio de 2022 16:52

Para: Carina Romero; Tamara Suarez Cerda

CccC: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears

Asunto: RV: Presupuesto A2587 - Mercadona (C-2901)

Datos adjuntos: A2587 - Mercadona (C-2901).pdf

MD8 Aceptacion presupuesto- AVANZA.
A/A AVANZA

Sirva el presente correo como ACEPTACION DE LOS PRECIOS de los presupuestos
adjuntos, (a falta de confirmar dicho trabajo con el Coordinador correspondiente) ampliando en
realicion el contrato para la obra firmado a la que éste pertenece. A excepcion de este
presupuesto adjunto, el contrato firmado al que pertenece esta obra, continua plenamente vigente
entre las partes.

Destacar que tal y como es habitual las mediciones en algunos conceptos son estimadas y que
su facturacion se ajustara a lo realmente ejecutado.

Procedemos a cargar el presupuesto/partida/s al sistema, para la posterior certificacion de los
correspondientes Coordinadores.
Un saludo

MIGUEL ANGEL CARBONELL SORIANO
Gerente de Contratacion y Obra

Madrid e Islas Baleares

Dpto. de Obras y Expansion O.10

683.449.997 | Ext: 55219
mcarboso@mercadona.es

De: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>

Enviado el: lunes, 27 de junio de 2022 13:33

Para: Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es>; Miguel A. Carbonell Soriano
<mcarboso@mercadona.es>

Asunto: RV: Presupuesto A2587 - Mercadona (C-2901)

De: Carina Romero <comercial2Z@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 27 de junio de 2022 13:26

Para: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>
Asunto: Presupuesto A2587 - Mercadona (C-2901)

Buenos dias,

Le envio presupuesto, para el incremento de jornada del actual servicio de mantenimiento de limpieza de cristales,
de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacidn, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias



Atentamente,

Carina Romero
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MERCADONA (C-2901)

A la at: Sra. Sandra Gonzdlez
PRESUPUESTO: A2587 C/ de I'Arxiduc Liuis Salvador, 33
FECHA: 27/06/2022 07004 - Palma de Mallorca

Muy Sra. Nuestra:

Adjunto le acompafamos presupuesto, para el incremento de jornada del actual
servicio de mantenimiento de limpieza de cristales, de sus instalaciones sitas en Palma de
Mallorca.

Nuestra empresa estd certificada por la exigente y prestigiosa certificadora
(Bureau Veritas), en sistemas de gestion de Calidad y Medio Ambiente segin las normas
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

SERVICIO A REALIZAR:

CATEGORIA SERVICIO

N° OP.

ACTUAL : Equipo de Limpieza mensual de cristales, columnas
(A2450) Especialistas | (cristales + inox), oficinas y punto de acabado
'?)::]Téuﬁj‘ 1 Efg:g?g“g‘zs Limpieza canaletas (bajo peticidon)
ACTUAL : Equipo de Limpieza mensual alfombras, mediante
(A1755) Especialistas aspirador
NUEVO 1 Equipo de Limpieza quincenal de cristales, columnas
Especialistas | (cristales + inox), oficinas y punto de acabado
AAS:]Téuzﬁ)L 1 ESES;L_?F?OOﬁgZS Limpieza canaletas (bajo peticién)
ACTUAL : Equipo de Limpieza mensual alfombras, mediante
(A1755) Especialistas aspirador

IMPORTE DEL SERVICIO CON NUEVO INCREMENTO:
o MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CRISTALES.....uvviiiiiiieceeeeeeeee e, 249,60 £/serv.

En dichos importes no estd incluido el correspondiente V. A.
Esta valoracion econdmica es vdlida hasta el 30/09/2022.

OBSERVACIONES:

» Todos los materiales y utensilios de limpieza corren a cargo de la empresa, excepto el
aguay la energia eléctrica.

e Se incluye la Seguridad Social de los trabajadores y un Seguro de Responsabilidad
Civil por si se produjera algun desperfecto durante el servicio.

CONFORME CLIENTE: CONFORME CONTRATADA:

b -
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A la at: Sra. Sandra Gonzdlez

PRESUPUESTO: A2587 C/ de I'Arxiduc Lluis Salvador, 33
FECHA: 27/06/2022 07004 - Palma de Mallorca

CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

LA CONTRATADA tendrd asegurada su responsabilidad confractual por medio de una péliza de responsabilidad
civil con lo que responderd de los dafios causados por culpa o negligencia de sus empleados en el desarrollo
de sus funciones.

LA CONTRATADA dispone un servicio de prevencion de riesgos, de acuerdo con la LPR.L. de 31/1995,
incluyendo Seguridad, Higiene, Ergonomia y Psicosociologia aplicada y vigilancia de la salud.

Esta oferta incluye todos los costes salariales y de Seguridad Social. En caso de existir personal o subrogar, el
importe de la oferta podria ser modificado, teniendo en cuenta las condiciones laborales del frabajador/es. Si
se derivasen responsabilidades salariales y/o de seguridad social por incumplimientos de la empresa
antecesora, éstas serdn asumidas por el cliente o contratista principal, pudiendo, nuestra empresa, proceder a
su repercusion o reclamacion de las mismas.

El presupuestc se ha calculado para el servicio en horario diurno y en dia laborable. Por tanto, no se incluyen
los dias festivos.  En caso de tener que recuperar un dia festive, se facturaria aparte, salvo que se indique
expresamente en el presupuesto lo contrario.

No se realizardn depdsitos de residuos en contenedores municipales fuera de los horarios reglamentariamente
establecidos. En caso confrario, se realizard bajo la responsabilidad exclusiva del cliente.

El cliente presta su consentimiento a la informatizacion de sus datos. De conformidad con la Ley Crgdnica
15/1999, de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Cardcter Personal, Vd. podrd ejercer los derechos de
acceso, cancelacion, rectificacién y oposicidon mediante peticidn escrita a la direccién de la contratada.

La duracion de estos servicios serd de un afio, prorrogable tdcitamente en las mismas condiciones y por
anuclidades sucesivas. Ambas partes podrdn anticipar la rescision en cualquier momento con comunicacion

fehaciente de un mes. Los precios se revisardn anualmente en la misma proporcién en que fueran
incrementados los salarios del convenio colectivo del sector,

El cliente liquidard la cuota mensual antes del Ultimo dia hdbil del mes de la fecha de factura, mediante

domiciliacién bancaria. En caso de incumplimiento del pago la contratada se reserva el derecho a suspender
y/o a cancelar el servicio hasta que sean satisfechas las cantidades adeudadas.

CONFORME CLIENTE: CONFORME CONTRATADA:

DATOS FISCALES DEL CLIENTE:
Nombre fiscal; . nmnmasswnasmmnsissmavrssnrms CIF: i

Domiciliofiscal: .........ooovvviiiiiiie T

POBIGICION: oo e

NOTA: EN CASO DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO DEVOLVER LAS DOS HOJAS FIRMADAS,
SELLADAS Y CUMPLIMENTADAS.
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