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Carina  Romero

De: Sandra Jimenez

Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 18:03

Para: Carina  Romero

Asunto: Fwd: ACEPTACION PRESUPUESTO LIMPIEZA MOQUETA- CITROEN

Datos adjuntos: A2550 - Psa Plataforma Comercial De Retail Sau - Citroen.pdf

Buenas tardes  

Adjunto presupuesto firmado. 

Saludos 

 

Obtener Outlook para iOS 

De: ANTONIA SOLA CAIMARI <antonia.sola@citroen.com> 

Enviado: Tuesday, June 14, 2022 5:51:08 PM 

Para: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com> 

Cc: PEDRO LLINAS SEGUI <pedro.llinas@stellantis.com> 

Asunto: ACEPTACION PRESUPUESTO LIMPIEZA MOQUETA- CITROEN  

Buenas tardes Sandra, 

Comunicarte que aceptamos el presupuesto para la limpieza de la moqueta. 

Por favor, tenemos que coordinarlo con el vendedor que esté de guardia el sábado y así se secará el fin de semana. 

Ya me dices cosas. 

Muchas gracias 

Un saludo 

Antonia Solá 
AP/PSAR/RTEP/RTES/RTRE/ACPM 
RR.HH / DPTO.DIRECCION 
PALMA DE MALLORCA (07009)-Citroen COCISA PALMA 
Av. 16 de Julio, 5 
Telephone: 0034971910125 (971910125) 
mailto:antonia.sola@citroen.com 

CITROËN PSA RETAIL PALMA-SON CASTELLÓ, Ahora somos: 

 


