Carina Romero

De: Carina Romero

Enviado el: miércoles, 31 de agosto de 2022 15:39

Para: Isabel Gonzalez; Angel Llull Navarro; Antonia Morro
Asunto: RV: Presupuesto A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8
Datos adjuntos: A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8.pdf; A2529 calculo.pdf
Hola Isabel,

Te pasé la aceptacion del presupuesto adjunto

No lo han enviado firmado pero mas abajo pone que han ACEPTADO LA OPCION DE LA LIMPIEZA DE PARKING
Ya han realizado la transferencia por el anticipo

Saludos

Carina Romero

%3 Grupo Balimsa | opo.comercia
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De: NICOLAU MOLL | | AGENCIA CIUTAT <nicolaumoll@agenciaciutat.com>
Enviado el: martes, 30 de agosto de 2022 11:09

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8

Buenos dias,
Aprobamos presupuesto de la limpieza del parking presupuestada.
Quedamos a la espera de que nos informen de fecha de realizacidén de los trabajos.

Si puede ser, agradeceriamos nos dieran un margen para poder avisar a los
vecinos para retirar los vehiculos.

Un saludo,

Atentamente,
Nicolau Moll
Oficial Habilitado Colegiado

www.agenciaciutat.com
AGENCIA CIUTAT
ADMINISTRACION DE FINCAS, ALQUILERES, INMOBILIARIA'Y SEGUROS GENERALES
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C/RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ, 16 1912
07011 PALMA DE MALLORCA
TEL. 971 220664
FAX. 971 220665
CONFIDENCIALIDAD

La informacién contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde AGENCIA CIUTAT CB, es
confidencial/privilegiada y esta destinada a ser leida sélo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le
recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de AGENCIA CIUTAT CBy que
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, podra ejercer los derechos de acceso,
rectificacion, limitacion de tratamiento, supresion, portabilidad y oposicion/revocacion, en los términos que
establece la normativa vigente en materia de proteccidon de datos, dirigiendo
su peticion a la direccion postal C/ RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ, 16 - 1, 07011 PALMA (ILLES BALEARS) o bien a
través de correo electrénico administracion@agenciaciutat.com
Si usted lee este mensaje y no es el destinatario sefialado, el empleado o el agente responsable de entregar el
mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicacion por error, le informamos que esta totalmente prohibida, y
puede ser ilegal, cualquier divulgacidn, distribucion o reproduccidn de esta comunicacion, y le rogamos que nos lo
notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la direccion arriba mencionada. Gracias.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 1 de agosto de 2022 13:15

Para: NICOLAU MOLL | | AGENCIA CIUTAT <nicolaumoll@agenciaciutat.com>
Asunto: RE: Presupuesto A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8

Buenos dias,

maquina fregadora

-

maquina hidro limpiadora

1KY

Saludos

Carina Romero
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De: NICOLAU MOLL | | AGENCIA CIUTAT <nicolaumoll@agenciaciutat.com>
Enviado el: lunes, 1 de agosto de 2022 13:00
Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>




Asunto: RV: Presupuesto A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8
Importancia: Alta

Buenos dias,
¢, Me podrian indicar que maquinas utilizan para la limpieza de los parkings?

Me indican desde la comunidad a ver si nos pueden mandar alguna fotografia de
las maquinas.

Un saludo,

Atentamente,
Nicolau Moll
Oficial Habilitado Colegiado

www.agenciaciutat.com
AGENCIA CIUTAT
ADMINISTRACION DE FINCAS, ALQUILERES, INMOBILIARIA'Y SEGUROS GENERALES
C/RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ, 16 1212
07011 PALMA DE MALLORCA
TEL. 971 220664
FAX. 971 220665
CONFIDENCIALIDAD

La informacién contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde AGENCIA CIUTAT CB, es
confidencial/privilegiada y esta destinada a ser leida sélo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le
recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de AGENCIA CIUTAT CBy que
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, podra ejercer los derechos de acceso,
rectificacion, limitacion de tratamiento, supresion, portabilidad y oposicién/revocacién, en los términos que
establece la normativa vigente en materia de proteccion de datos, dirigiendo
su peticion a la direccidon postal C/ RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ, 16 - 1, 07011 PALMA (ILLES BALEARS) o bien a
través de correo electrénico administracion@agenciaciutat.com
Si usted lee este mensaje y no es el destinatario sefialado, el empleado o el agente responsable de entregar el
mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicacion por error, le informamos que esta totalmente prohibida, y
puede ser ilegal, cualquier divulgacidn, distribucion o reproduccidn de esta comunicacion, y le rogamos que nos lo
notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la direccion arriba mencionada. Gracias.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 27 de junio de 2022 12:08

Para: NICOLAU MOLL | | AGENCIA CIUTAT <nicolaumoll@agenciaciutat.com>

CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>; GESTION AVERIAS | | AGENCIA CIUTAT
<gestionaverias@agenciaciutat.com>

Asunto: RV: Presupuesto A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8

Importancia: Alta

Buenos dias,
Necesitariamos que nos enviara copia firmada del presupuesto, y que marcara la opcidén aceptada.

Gracias



Carina Romero
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De: NICOLAU MOLL | | AGENCIA CIUTAT <nicolaumoll@agenciaciutat.com>

Enviado el: lunes, 27 de junio de 2022 12:06

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>; GESTION AVERIAS | | AGENCIA CIUTAT
<gestionaverias@agenciaciutat.com>

Asunto: RV: Presupuesto A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8

Importancia: Alta

Buenos dias,

La comunidad da el visto bueno a la limpieza de los cristales, rogamos nos den
fecha para la realizacién de la limpieza y posteriormente también les daremos el
visto bueno para la limpieza del parking.

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Un cordial saludo,

Atentamente,
Nicolau Moll
Oficial Habilitado Colegiado

www.agenciaciutat.com
AGENCIA CIUTAT
ADMINISTRACION DE FINCAS, ALQUILERES, INMOBILIARIA'Y SEGUROS GENERALES
C/RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ, 16 1212
07011 PALMA DE MALLORCA
TEL. 971 220664
FAX. 971 220665
CONFIDENCIALIDAD

La informacién contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde AGENCIA CIUTAT CB, es
confidencial/privilegiada y esta destinada a ser leida sélo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le
recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de AGENCIA CIUTAT CBy que
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, podra ejercer los derechos de acceso,
rectificacion, limitacion de tratamiento, supresion, portabilidad y oposicion/revocacion, en los términos que
establece la normativa vigente en materia de proteccidon de datos, dirigiendo
su peticion a la direccion postal C/ RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ, 16 - 1, 07011 PALMA (ILLES BALEARS) o bien a
través de correo electrénico administracion@agenciaciutat.com
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Si usted lee este mensaje y no es el destinatario sefialado, el empleado o el agente responsable de entregar el
mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicacion por error, le informamos que esta totalmente prohibida, y
puede ser ilegal, cualquier divulgacidn, distribucion o reproduccidn de esta comunicacion, y le rogamos que nos lo
notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la direccion arriba mencionada. Gracias.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2022 12:12

Para: ADMINISTRACION | | AGENCIA CIUTAT <administracion@agenciaciutat.com>
CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: Presupuesto A2529 - C. P. Anselm Turmeda, 8

Buenos dias,

Le envio presupuesto para la limpieza puntual de parking y cristales de su Comunidad de Propietarios sita en Palma
de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Carina Romero

%3 Grupo Balimsa | oees. conecia

Qy 971 7504 24
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