Carina Romero

De: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>
Enviado el: lunes, 23 de mayo de 2022 11:53

Para: Carina Romero

CC: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears

Asunto: RV: Presupuesto A2518 - Mercadona (C-2677)

Datos adjuntos: A2518 - Mercadona (C-2677).pdf

MD8 Aceptacién presupuesto- AVANZA.
A/A AVANZA

Sirva el presente correo como ACEPTACION DE LOS PRECIOS de los presupuestos
adjuntos, (a falta de confirmar dicho trabajo con el Coordinador correspondiente) ampliando en
realicidén el contrato para la obra firmado a la que éste pertenece. A excepcidon de este
presupuesto adjunto, el contrato firmado al que pertenece esta obra, continua plenamente vigente
entre las partes.

Destacar que tal y como es habitual las mediciones en algunos conceptos son estimadas y que
su facturacion se ajustara a lo realmente ejecutado.

Procedemos a cargar el presupuesto/partida/s al sistema, para la posterior certificaciéon de los
correspondientes Coordinadores.
Un saludo

MIGUEL ANGEL CARBONELL SORIANO
Gerente de Contratacion y Obra

." Madrid e Islas Baleares
Dpto. de Obras y Expansion O.10
683.449.997 | Ext: 55219
mcarboso@mercadona.es

De: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>

Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 13:41

Para: Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es>; Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>
Asunto: RV: Presupuesto A2518 - Mercadona (C-2677)

A/A Miguel Angel Carbonell
Cc Gerardo Rondo

Buenos dias,

Adjunto presupuesto de Balimsa para su aceptacion.
Gracias.

Un saludo,

Sandra Gonzalez del Valle Romero

Adm. Mantenimiento Obras 10
Telf.: 971792781 - Ext.62025



