Carina Romero

De: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>

Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 19:00

Para: Carina Romero

CC: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears; Gerardo Rondo Polo; Tamara Suarez Cerda
Asunto: RV: Presupuesto A2488 - Mercadona (C-2651)

Datos adjuntos: A2488 - Mercadona (C-2651).pdf

MD8 Aceptacién presupuesto- AVANZA.
A/A AVANZA

Sirva el presente correo como ACEPTACION DE LOS PRECIOS de los presupuestos
adjuntos, (a falta de confirmar dicho trabajo con el Coordinador correspondiente) ampliando en
realicidén el contrato para la obra firmado a la que éste pertenece. A excepcidon de este
presupuesto adjunto, el contrato firmado al que pertenece esta obra, continua plenamente vigente
entre las partes.

Destacar que tal y como es habitual las mediciones en algunos conceptos son estimadas y que
su facturacion se ajustara a lo realmente ejecutado.

Procedemos a cargar el presupuesto/partida/s al sistema, para la posterior certificaciéon de los
correspondientes Coordinadores.
Un saludo

MIGUEL ANGEL CARBONELL SORIANO
Gerente de Contratacion y Obra

l Madrid e Islas Baleares
Dpto. de Obras y Expansion O.10
683.449.997 | Ext: 55219
mcarboso@mercadona.es

De: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>

Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2022 11:30

Para: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>

CC: Tamara Suarez Cerda <tasuarez@mercadona.es>; Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es>
Asunto: RV: Presupuesto A2488 - Mercadona (C-2651)

A/A Miguel Angel

Buenos dias,

Podrias aceptar el presupuesto que te pase el otro dia? Me lo reclama Balimsa.
Gracias.

Un saludo,

Sandra Gonzalez del Valle Romero

Adm. Mantenimiento Obras 10
Telf.: 971792781 - Ext.62025



Moévil: 683486090 - Ext.26146
Mantoib@mercadona.es

%) MERCADONA

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2022 11:15

Para: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>
Asunto: RV: Presupuesto A2488 - Mercadona (C-2651)

Buenos dias,

Necesitariamos que nos aceptarais este presupuesto, ya que la coordinadora del centro no ha dejado realizar el
servicio a nuestros especialistas...

Gracias
Saludos

Carina Romero

Zj Grupo BO[lmSO Dpto. Comercial

~

Ny 971750424

5% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

info@balimsa.com www.balimsa.es
www.aepd.es

De: Carina Romero

Enviado el: martes, 3 de mayo de 2022 11:28

Para: 'Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears' <mantoib@mercadona.es>
Asunto: Presupuesto A2488 - Mercadona (C-2651)

Buenos dias,

Le envio presupuesto, segun su solicitud, para la reduccidn de jornada del actual servicio de mantenimiento de
limpieza de cristales de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Carina Romero

Zj Grupo BO[lmSO Dpto. Comercial

~

Ny 971750424

5% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.



0 ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serdn comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la direccion Cami
Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion ante la
autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o distribucidn sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.



