Carina Romero

De: Angel Llull Navarro

Enviado el: jueves, 19 de enero de 2023 12:22

Para: Carina Romero

Asunto: RV: MD7 Memoria Avanza. RV: Memoria OBRA Y ACTUACION

Datos adjuntos: INCREMENTOS AVANZA 2023.pdf; Tarifas Mtos. Preventivos desde 01.01.23.pdf
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; O i desprecclpate

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccion de correo electrénico, seran
tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales
aplicables. Legitimacion: consentimiento del interesado o ejecucién de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los
datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicion a su tratamiento,
mediante notificacion escrita, a la direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17,
Poligono Son Castell6, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
info@balimsa.com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podra presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccién o
distribucion sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor
eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>

Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 23:20

Para: Yolanda Escudero <yolandaeh@balimsa.com>; Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>
CC: Tamara Suarez Cerda <tasuarez@mercadona.es>

Asunto: MD7 Memoria Avanza. RV: Memoria OBRA'Y ACTUACION

A/A AVANZA

Buenos dias, adjunto ACEPTACION de tarifa/memoria de precios entrada en vigor el 1 de
enero del 2023.

La forma de pago serda mediante pagaré y el plazo acordado es de 60 dias desde la finalizacién
del servicio 0 entrega de mercancias, con un resumen de facturas quincenal.

Procederemos a cargar las partidas de los PDFs adjuntos para MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, OBRA-ACTUACION, MANTENIMIENTO REACTIVO y PULIDO, a partir de ese
mismo dia marcado anteriormente.

Gracias,



MIGUEL ANGEL CARBONELL SORIANO
Gerente de Contratacion y Obra

Madrid e Islas Baleares

Dpto. de Obras y Expansion O.10

683.449.997 | Ext: 55219
mcarboso@mercadona.es

De: Yolanda Escudero <yolandaeh@balimsa.com>

Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 10:21

Para: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>

CC: Tamara Suarez Cerda <tasuarez@mercadona.es>; Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>; Carina Romero
<comercial2@balimsa.com>

Asunto: RE: Memoria OBRA'Y ACTUACION

Hola Miguel Angel,

Incluyo en este correo los precios / partidas que envié ayer Angel para MANTENIMIENTO PREVENTIVO, OBRA-
ACTUACION, MANTENIMIENTO REACTIVO y PULIDO.

Tal como comentas, los precios se aplicaran a partir del 1/1/2023.

Gracias. Un saludo.

Felices fiestas.

r Yolanda Escudero
J"‘j Secretaria de Direccion

(JFUDO Balimsa R}, 9717504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccion de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacidn, portabilidad y oposicidon a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electronico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.

De: Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>

Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 2:21

Para: Yolanda Escudero <yolandaeh@balimsa.com>

CC: Tamara Suarez Cerdda <tasuarez@mercadona.es>; Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>
Asunto: RV: Memoria OBRA'Y ACTUACION

Importancia: Alta

Buenas noches Yolanda,
No hice nada sobre este email, debido a que estaba a la espera de la reunién que
hemos tenido esta manana Angel y yo.



Para no liar el tema, y debido a que hemos llegado a una serie de acuerdos, y
nuevos precios de partidas, enviadme de nuevo segun lo comentado con él, la
propuesta de precios y partidas. Para este afno, yo este afo ya no lo tocaria, pero si
importante para el que viene.

Quedamos a la espera.

Un saludo

MIGUEL ANGEL CARBONELL SORIANO
Gerente de Contratacion y Obra

Madrid e Islas Baleares

Dpto. de Obras y Expansion O.10

683.449.997 | Ext: 55219
mcarboso@mercadona.es

De: Yolanda Escudero <yolandaeh@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 19 de diciembre de 2022 12:15

Para: Tamara Suarez Cerdd <tasuarez@mercadona.es>; Miguel A. Carbonell Soriano <mcarboso@mercadona.es>
CC: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Asunto: RE: Memoria OBRA'Y ACTUACION

Importancia: Alta

Hola Tamara,

Os paso la propuesta de precios y partidas para obra y actuaciéon. Como te he comentado, entendiamos que
unificdbamos para todo. Enviaré a Mercedes Barrio el documento con estas partidas en cuanto me deis el OK.

En verde he subrayado las que usaremos y en rojo las que no, ya que pertenecian a Especialista y esta categoria
desaparece. También he corregido el porcentaje de material al finalizar las obras, ya que tenias anotado el 10% pero
se bajé a un 5% a principios de 2022.

Gracias,

Un saludo.

Yolanda Escudero
‘j Secretaria de Direccion

(JFUDO Balimsa R}, 9717504 24

5% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccién de correo electronico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacidn, portabilidad y oposicidon a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electronico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccién o distribucién sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Tamara Suarez Cerda <tasuarez@mercadona.es>
Enviado el: lunes, 19 de diciembre de 2022 11:55




Para: Yolanda Escudero <yolandaeh@balimsa.com>
Asunto: Memoria

Adjunto la memoria actual para que os la miréis.

Gracias,
Un saludo.

G MERCADONA

SUPERMERCADOS DE CONFIANZA

Tamara Suarez

Admin. Gerente de Contratacion Obras Baleares

Dpto. Obras y Expansion / Divisién Obras 10

= E-mail: tasuarez@mercadona.es

( Ext. 56840 Telf. 683 673 162 L-V: 7-15:30h

&5 Antes de imprimir este e-mail, piense si es necesario.

Los datos personales intercambiados entre las Partes para posibilitar la prestacion de los Servicios y/o suministro
seran tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de la relacion de
prestacion de Servicios/ suministro concertada, siendo la base del tratamiento e/ cumplimiento de la relacion
contractual conservandose los datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aun despues, hasta que
prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Las partes se comprometen a trasladar a los titulares
de los datos facilitados esta informacion, asi como a indicarles que podrén dirigirse por escrito a los respectivos
domicilios de facturacion para ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, oposicion y cancelacion. Puede
contactar con el DPO de Mercadona en dpo@mercadona.es




