comercial2@balimsa.es

De: comercial2@balimsa.es

Enviado el: jueves, 11 de noviembre de 2021 12:52

Para: 'Leonor Rossello’; ‘Angel Llull Navarro'; Antonia Morro; ‘Leonor Fernandez'; Pedro
Duran; Compras Logistica; 'alba@balimsa.es'; Operaciones Avanza

Asunto: RV: aceptacion presupuesto B15881 - Presidencia del Govern de les 1B

Datos adjuntos: B15881 calculo.pdf; B15881 - Presidencia del Govern de les IB.pdf

Carina Romero

ﬁ Grupo BOllmSO Dpto. Comercial

R 9717504 24
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De: Matias Rubi Amengual <mrubi@presib.caib.es>

Enviado el: jueves, 11 de noviembre de 2021 12:26

Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: aceptacidn presupuesto B15881 - Presidencia del Govern de les IB

Buenos dias,

Aceptamos el presupuesto n® B15881, de fecha 9 de Noviembre de 2021, por un importe total de
2.265,12 euros iva incluido. El inicio del servicio es a partir del proximo 1 de Diciembre de 2021.
Las facturas se pueden presentar una vez realizado el servicio mensual o bimestral.

Gracias y un saludo
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Maties Rubi Amengual

Cap del Negociat III

Gabinet de la Presidéncia

Presidéncia del Govern de les Illes Balears
C. de la Llotja, 3

07012 Palma

Tel. 971 177 100 Ext. 69574

A/e mrubi@presib.caib.es

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico y cualquier fichero anexo a él,

contiene informacion confidencial dirigida exclusivamente a la persona destinataria.

Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucion a terceros sin la previa autorizacion

escrita de la persona remitente. En caso de haber recibido este correo electréonico por

error, se ruega lo notifique inmediatamente y lo reenvie a la direccién electrénica de la
1



persona remitente.

AVIS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest correu electronic i qualsevol fitxer annex a ell,
conté informacio confidencial dirigida exclusivament a la persona destinataria. Queda
prohibida la seva divulgacid, copia o distribucié a tercers sense la prévia autoritzacio
escrita de la persona remetent. En cas d'haver rebut aquest correu electronic per error,
es prega ho notifiqueu immediatament i el reenvieu a I'adrega electronica de la persona
remetent.

----- <comercial2@balimsa.es> escribio: -----

Para: <mrubi@presib.caib.es>

De: <comercial2@balimsa.es>

Fecha: 09/11/2021 11:40

Asunto: Presupuesto B15881 - Presidencia del Govern de les IB

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el mantenimiento bimestral de bacteriostaticos, mantenimiento mensual de ambientadores y
mantenimiento bimestral de columnas inhibidoras de olor, para sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias

Atentamente,
Carina Romero

%3 Grupo Balimsa | o, comersa

R 9717504 24
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[anexo "B15881 - Presidencia del Govern de les IB.pdf" eliminado por Matias Rubi
Amengual/presib/caib]



